
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KONYA AKŞEHİR AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 2. DENEME 28 231 853 23278

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 12,0 18,66 10,6 4,4 9,46 10,1 4,6 8,94 3,8 3,3 3,00 46,2 24,3 40,06 256,330

Okul Ortalaması 16,9 13,9 13,46 7,5 5,0 6,22 1,5 3,0 0,76 0,9 1,4 0,57 26,8 23,2 21,01 203,720

KATILIMLAR

1 203 MELİHA   21 16 17,00 15 2 14,50 10 7 8,25 10 7 8,25 56 32 48,00 285,080 1 1 164 584 7876

2 127 RUMEYSA DEMİR 12C 24 9 21,75 11 6 9,50 5 6 3,50 5 4 4,00 45 25 38,75 256,358 1 2 193 691 11484

3 139 BERRA ÇİNİ 12A 26 11 23,25 13 5 11,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 42 20 37,00 250,708 1 3 196 709 12239

4 138 ŞADİYE 12C 25 11 22,25 9 6 7,50 8 12 5,00 3 9 0,75 45 38 35,50 246,348 2 4 198 720 12811

5 159 KERZİBAN AKMAN 12C 25 11 22,25 10 3 9,25 1 13 -2,25 5 10 2,50 41 37 31,75 235,093 3 5 202 750 14392

6 147 FİRDEVS 12A 21 16 17,00 14 3 13,25 0 1 -0,25 35 20 30,00 230,380 2 6 203 761 15022

7 151 EB YILDIRIM 12C 18 17 13,75 10 6 8,50 5 4 4,00 3 5 1,75 36 32 28,00 224,843 4 7 205 766 15722

8 180 NEHİR 12B 18 14 14,50 12 6 10,50 2 0 2,00 32 20 27,00 221,655 1 8 206 771 16152

9 222 NURGÜL 12A 24 15 20,25 8 9 5,75 1 4 0,00 33 28 26,00 217,888 3 9 208 780 16669

10 176 HAVVANUR 12B 20 14 16,50 8 2 7,50 0 1 -0,25 28 17 23,75 211,580 2 10 210 792 17410

11 169 NUR 12B 16 13 12,75 13 5 11,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 29 23 23,25 210,548 3 11 211 793 17510

12 207 TUĞÇE 12A 16 15 12,25 7 4 6,00 4 5 2,75 27 24 21,00 203,828 4 12 213 800 18246

13 290 TUĞBA TEKDEN 12B 14 8 12,00 9 5 7,75 23 13 19,75 200,085 4 13 214 802 18586

14 189 SILA KABAK 12B 19 17 14,75 7 12 4,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 28 34 19,50 198,953 5 14 215 805 18684

15 172 NESRİN 12B 15 13 11,75 7 2 6,50 1 0 1,00 23 15 19,25 198,608 6 15 216 807 18715

16 206 FATİME EREN 12B 16 21 10,75 11 9 8,75 0 3 -0,75 27 33 18,75 197,228 7 16 217 808 18825

17 157 RÜVEYDA DEMİRÖZ 12A 18 13 14,75 4 5 2,75 22 18 17,50 192,933 5 17 218 809 19184

18 205 SUDE NUR 12B 13 14 9,50 9 5 7,75 22 19 17,25 192,860 8 18 219 810 19189

19 161 BEYZA 12C 17 9 14,75 4 6 2,50 0 4 -1,00 21 19 16,25 189,158 5 19 221 814 19489

20 195 NAZMİYE KASAL 12B 16 17 11,75 3 2 2,50 19 19 14,25 183,508 9 20 223 819 19943

21 168 ŞEVVAL CAMCI 12C 19 14 15,50 1 3 0,25 0 9 -2,25 20 26 13,50 180,755 6 21 224 822 20138

22 149 SÜHEYLA GÜL 12A 12 15 8,25 4 4 3,00 16 19 11,25 174,903 6 22 225 827 20500

23 211 BETÜL EFE 12A 10 9 7,75 3 1 2,75 13 10 10,50 172,703 7 23 226 829 20616

24 251 NERGİS 12A 14 15 10,25 2 10 -0,50 0 1 -0,25 16 26 9,50 169,358 8 24 227 832 20783

25 160 NAZ GÜNER 12A 9 10 6,50 3 1 2,75 12 11 9,25 169,090 9 25 228 833 20794

26 216 BSR BAS 12C 10 10 7,50 3 3 2,25 0 4 -1,00 13 17 8,75 167,450 7 26 229 835 20875

27 220 NESİBE 12A 11 23 5,25 4 9 1,75 15 32 7,00 162,458 10 27 230 841 21158

28 184 BÜŞRA ÖZCAN 12B 7 19 2,25 5 5 3,75 12 24 6,00 159,828 10 28 231 844 21315
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME
KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA 203   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,080 256,330 1 1 164 584 7876
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 1 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 17,00 13,46 18,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,00 1,05 2,24

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,00 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,50 6,22 9,46

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 8,25 0,71 7,74

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,05 1,20

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 8,25 0,76 8,94

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,50 0,23 1,26

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,00 0,16 0,99

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,75 0,18 0,75

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,25 0,57 3,00

Toplam: 120 56 32 48,00 40 48,00 21,01 40,06

TYT Türkçe BaaddeDDacD  eCeaCADdBCAaCaCDcBeDDA EBaE

Cevap Anahtarı A BDDBCCDDBDDCEBCDECADBBCACCBCDBBCDDABEBDE

TYT Sosyal EcBBCBED   CEBAbCCAE     

Cevap Anahtarı A EEBBCBEDACCCEBADCCAEAEBAB

TYT Matematik BC ADeb aebbDa E BED    D               

Cevap Anahtarı A BCEADCACCCDCDEEEBBEDDDBEDECDACBBBCBCEDBA

TYT Fen CcE e BAcEBddcEED cB

Cevap Anahtarı A CEEADEBAAEBAABEEDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 1 33
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 1 31
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇİNİ 139 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 250,708 256,330 1 3 196 709 12239
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 12,55 13,46 18,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,92 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,45 1,05 2,24

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,55 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,00 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 4,92 6,22 9,46

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 0,48 0,71 7,74

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,05 1,20

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 0,48 0,76 8,94

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,23 1,26

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,16 0,99

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,18 0,75

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,05 0,57 3,00

Toplam: 120 42 20 37,00 31 17,90 21,01 40,06

TYT Türkçe BDadedDcBDD  BCDECADBcCeCCBCDB eDbAaEBaE

Cevap Anahtarı A BDDBCCDDBDDCEBCDECADBBCACCBCDBBCDDABEBDE

TYT Sosyal EcBeCace C CEBADCCAE     

Cevap Anahtarı A EEBBCBEDACCCEBADCCAEAEBAB

TYT Matematik  C   C    c       E        c b          

Cevap Anahtarı A BCEADCACCCDCDEEEBBEDDDBEDECDACBBBCBCEDBA

TYT Fen     e               

Cevap Anahtarı A CEEADEBAAEBAABEEDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL EFE 211 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 172,703 256,330 7 23 226 829 20616
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 9 7,75 19 12,55 13,46 18,66

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,92 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,45 1,05 2,24

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,55 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,00 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 4,92 6,22 9,46

Toplam: 120 13 10 10,50 9 17,90 21,01 40,06

TYT Türkçe Baed   DB    B D  eDB CA    D ae cc    c

Cevap Anahtarı A BDDBCCDDBDDCEBCDECADBBCACCBCDBBCDDABEBDE

TYT Sosyal                D CAa     

Cevap Anahtarı A EEBBCBEDACCCEBADCCAEAEBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
PARAGRAF YORUMU 21 5 5 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS 147 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,380 256,330 2 6 203 761 15022
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 12,55 13,46 18,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,92 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,45 1,05 2,24

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,55 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,00 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 4,92 6,22 9,46

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,23 1,26

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,16 0,99

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,18 0,75

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,05 0,57 3,00

Toplam: 120 35 20 30,00 25 17,90 21,01 40,06

TYT Türkçe BaDB dDaBDb  deDECdDdeCACCBCDcBabbcBEBad

Cevap Anahtarı A BDDBCCDDBDDCEBCDECADBBCACCBCDBBCDDABEBDE

TYT Sosyal cEBdC ED  bCEBADCCAE     

Cevap Anahtarı A EEBBCBEDACCCEBADCCAEAEBAB

TYT Fen    e                

Cevap Anahtarı A CEEADEBAAEBAABEEDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ GÜNER 160 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 169,090 256,330 9 25 228 833 20794
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 10 6,50 16 12,55 13,46 18,66

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,92 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,45 1,05 2,24

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,55 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,00 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 4,92 6,22 9,46

Toplam: 120 12 11 9,25 8 17,90 21,01 40,06

TYT Türkçe deaB   D      BDccA C BdD aeeb D        

Cevap Anahtarı B BDDBDCEDCBCCDDBDDAACCBBADBBDCCBDCECBDEEB

TYT Sosyal                DdC E     

Cevap Anahtarı B BCEEBEDBCABECCADACCEBABEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
PARAGRAF YORUMU 21 5 6 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİS 251 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 169,358 256,330 8 24 227 832 20783
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 12,55 13,46 18,66

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,92 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,45 1,05 2,24

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,55 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,00 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 10 -0,50 -3 4,92 6,22 9,46

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,48 0,71 7,74

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,05 1,20

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,48 0,76 8,94

Toplam: 120 16 26 9,50 8 17,90 21,01 40,06

TYT Türkçe d eBc  c      B aeAeCcdADBBDeCdeaECa dEB

Cevap Anahtarı B BDDBDCEDCBCCDDBDDAACCBBADBBDCCBDCECBDEEB

TYT Sosyal cacaece        eedCE     

Cevap Anahtarı B BCEEBEDBCABECCADACCEBABEA

TYT Matematik             b                           

Cevap Anahtarı B EACDCDBBEDCBCEDCCADEDECDCABEEDEDBACBBBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 9 11 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESİBE 220 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 162,458 256,330 10 27 230 841 21158
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 23 5,25 13 12,55 13,46 18,66

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,92 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,45 1,05 2,24

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,55 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,00 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 9 1,75 9 4,92 6,22 9,46

Toplam: 120 15 32 7,00 6 17,90 21,01 40,06

TYT Türkçe cbaB   ceeaeeaaabdAbCBadDcaee BDdEC aE B

Cevap Anahtarı B BDDBDCEDCBCCDDBDDAACCBBADBBDCCBDCECBDEEB

TYT Sosyal aaEaedD    c   eedCE     

Cevap Anahtarı B BCEEBEDBCABECCADACCEBABEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 8 10 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURGÜL 222 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,888 256,330 3 9 208 780 16669
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 12,55 13,46 18,66

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,92 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,45 1,05 2,24

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,55 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,00 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 4,92 6,22 9,46

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,48 0,71 7,74

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,05 1,20

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 0,48 0,76 8,94

Toplam: 120 33 28 26,00 22 17,90 21,01 40,06

TYT Türkçe dDeBDdccaBCee BaDAACCBdADcBDeCBDbECdDEaB

Cevap Anahtarı B BDDBDCEDCBCCDDBDDAACCBBADBBDCCBDCECBDEEB

TYT Sosyal aaEaeEe b BEC ADcdCd     

Cevap Anahtarı B BCEEBEDBCABECCADACCEBABEA

TYT Matematik c    D      b  e            b           

Cevap Anahtarı B EACDCDBBEDCBCEDCCADEDECDCABEEDEDBACBBBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA DEMİRÖZ 157 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 192,933 256,330 5 17 218 809 19184
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 12,55 13,46 18,66

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,92 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,45 1,05 2,24

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,55 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,00 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 4,92 6,22 9,46

Toplam: 120 22 18 17,50 15 17,90 21,01 40,06

TYT Türkçe Bece beDB D  B D C DdeCACCB DBdaecc EBaE

Cevap Anahtarı A BDDBCCDDBDDCEBCDECADBBCACCBCDBBCDDABEBDE

TYT Sosyal EEBc   e       b Ced     

Cevap Anahtarı A EEBBCBEDACCCEBADCCAEAEBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 11 8 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜHEYLA GÜL 149 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 174,903 256,330 6 22 225 827 20500
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 15 8,25 21 12,55 13,46 18,66

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,92 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,45 1,05 2,24

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,55 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,00 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 4,92 6,22 9,46

Toplam: 120 16 19 11,25 9 17,90 21,01 40,06

TYT Türkçe deaB   D   e  BDccA CdddDeaee BDb C aE B

Cevap Anahtarı B BDDBDCEDCBCCDDBDDAACCBBADBBDCCBDCECBDEEB

TYT Sosyal BC  c D        beC d     

Cevap Anahtarı B BCEEBEDBCABECCADACCEBABEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 7 10 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE 207 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 203,828 256,330 4 12 213 800 18246
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 12,55 13,46 18,66

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,92 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,45 1,05 2,24

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,55 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,00 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 4,92 6,22 9,46

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 0,48 0,71 7,74

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,05 1,20

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 0,48 0,76 8,94

Toplam: 120 27 24 21,00 18 17,90 21,01 40,06

TYT Türkçe Be BeCe a      cEedDBcCAaCBCDBebecdBEc E

Cevap Anahtarı A BDDBCCDDBDDCEBCDECADBBCACCBCDBBCDDABEBDE

TYT Sosyal E     cD   CEBAeC ed     

Cevap Anahtarı A EEBBCBEDACCCEBADCCAEAEBAB

TYT Matematik  b  D   ebe       ED   b E              

Cevap Anahtarı A BCEADCACCCDCDEEEBBEDDDBEDECDACBBBCBCEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 12 8 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÖZCAN 184 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 159,828 256,330 10 28 231 844 21315
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 19 2,25 6 11,65 13,46 18,66

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,88 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,05 2,24

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,82 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,05 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 7,08 6,22 9,46

Toplam: 120 12 24 6,00 5 18,88 21,01 40,06

TYT Türkçe  DaBb  ca edDbacDdb    dccdc  Beb C   aB

Cevap Anahtarı B BDDBDCEDCBCCDDBDDAACCBBADBBDCCBDCECBDEEB

TYT Sosyal  aca  DeCc     DAC       

Cevap Anahtarı B BCEEBEDBCABECCADACCEBABEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 21 3 9 14

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİME EREN 206 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 197,228 256,330 7 16 217 808 18825
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 11,65 13,46 18,66

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,88 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,32 1,05 2,24

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,82 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,05 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,08 6,22 9,46

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,22 0,71 7,74

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,05 1,20

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 0,22 0,76 8,94

Toplam: 120 27 33 18,75 16 18,88 21,01 40,06

TYT Türkçe dDaBD bcCdeCeDBaadA CddAcedab BDbECdDbaB

Cevap Anahtarı B BDDBDCEDCBCCDDBDDAACCBBADBBDCCBDCECBDEEB

TYT Sosyal BacdeEDebbBECCADACec     

Cevap Anahtarı B BCEEBEDBCABECCADACCEBABEA

TYT Matematik     dc      b                           

Cevap Anahtarı B EACDCDBBEDCBCEDCCADEDECDCABEEDEDBACBBBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 6 13 29

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR 176 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 211,580 256,330 2 10 210 792 17410
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 11,65 13,46 18,66

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,88 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,32 1,05 2,24

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,82 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,05 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 7,08 6,22 9,46

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,22 0,71 7,74

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,05 1,20

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,22 0,76 8,94

Toplam: 120 28 17 23,75 20 18,88 21,01 40,06

TYT Türkçe BD B C DCd CeeeaDAcCCdeADdBbbCBeCEC  baB

Cevap Anahtarı B BDDBDCEDCBCCDDBDDAACCBBADBBDCCBDCECBDEEB

TYT Sosyal      a    BEC ADACCd     

Cevap Anahtarı B BCEEBEDBCABECCADACCEBABEA

TYT Matematik      c                                  

Cevap Anahtarı B EACDCDBBEDCBCEDCCADEDECDCABEEDEDBACBBBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 10 9 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZMİYE KASAL 195 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 183,508 256,330 9 20 223 819 19943
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 11,65 13,46 18,66

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,88 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,32 1,05 2,24

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,82 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,05 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 7,08 6,22 9,46

Toplam: 120 19 19 14,25 12 18,88 21,01 40,06

TYT Türkçe daDBbddDd CC eBaaccCCda e BbbCBDC   cEEB

Cevap Anahtarı B BDDBDCEDCBCCDDBDDAACCBBADBBDCCBDCECBDEEB

TYT Sosyal BaEE     c               

Cevap Anahtarı B BCEEBEDBCABECCADACCEBABEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 21 10 9 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR 180 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 221,655 256,330 1 8 206 771 16152
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 11,65 13,46 18,66

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,88 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,32 1,05 2,24

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,82 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,05 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,08 6,22 9,46

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 0,22 0,71 7,74

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,05 1,20

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 0,22 0,76 8,94

Toplam: 120 32 20 27,00 23 18,88 21,01 40,06

TYT Türkçe BaDc dccBe   BbDEC bd CA CBCDcBC DddEcDd

Cevap Anahtarı A BDDBCCDDBDDCEBCDECADBBCACCBCDBBCDDABEBDE

TYT Sosyal EEB aeEDAC CEBADeacd     

Cevap Anahtarı A EEBBCBEDACCCEBADCCAEAEBAB

TYT Matematik  C            E                         

Cevap Anahtarı A BCEADCACCCDCDEEEBBEDDDBEDECDACBBBCBCEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 21 11 7 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESRİN 172 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 198,608 256,330 6 15 216 807 18715
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 13 11,75 29 11,65 13,46 18,66

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,88 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,32 1,05 2,24

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,82 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,05 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 7,08 6,22 9,46

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,22 0,71 7,74

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,05 1,20

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,22 0,76 8,94

Toplam: 120 23 15 19,25 16 18,88 21,01 40,06

TYT Türkçe BDDc C Dde   aacc A CceADdBbbCBDC     aB

Cevap Anahtarı B BDDBDCEDCBCCDDBDDAACCBBADBBDCCBDCECBDEEB

TYT Sosyal BaEE EDeC B              

Cevap Anahtarı B BCEEBEDBCABECCADACCEBABEA

TYT Matematik             C                           

Cevap Anahtarı B EACDCDBBEDCBCEDCCADEDECDCABEEDEDBACBBBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 0 25
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 9 7 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR 169 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 210,548 256,330 3 11 211 793 17510
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 13 12,75 32 11,65 13,46 18,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,05 2,24

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,82 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,05 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,08 6,22 9,46

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,22 0,71 7,74

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,05 1,20

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 0,22 0,76 8,94

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,23 1,26

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,16 0,99

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,18 0,75

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,08 0,57 3,00

Toplam: 120 29 23 23,25 19 18,88 21,01 40,06

TYT Türkçe BDDd deDBD      EbdeBadd  BCDca DeA EBDc

Cevap Anahtarı A BDDBCCDDBDDCEBCDECADBBCACCBCDBBCDDABEBDE

TYT Sosyal EEBeeBEec  CEaADCCAE     

Cevap Anahtarı A EEBBCBEDACCCEBADCCAEAEBAB

TYT Matematik  b       ec       d                     

Cevap Anahtarı A BCEADCACCCDCDEEEBBEDDDBEDECDACBBBCBCEDBA

TYT Fen   c                 

Cevap Anahtarı A CEEADEBAAEBAABEEDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 21 9 8 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KABAK 189 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 198,953 256,330 5 14 215 805 18684
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 11,65 13,46 18,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,88 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,32 1,05 2,24

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,82 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,05 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 7,08 6,22 9,46

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 0,22 0,71 7,74

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,05 1,20

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 0,22 0,76 8,94

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,08 0,23 1,26

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,16 0,99

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,18 0,75

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,08 0,57 3,00

Toplam: 120 28 34 19,50 16 18,88 21,01 40,06

TYT Türkçe dDDBb  DC eeeeBabAAdeBBdeaeDeCBebEC DEEB

Cevap Anahtarı B BDDBDCEDCBCCDDBDDAACCBBADBBDCCBDCECBDEEB

TYT Sosyal BCcacaeeCdeEa AbcCCb     

Cevap Anahtarı B BCEEBEDBCABECCADACCEBABEA

TYT Matematik      cB    a  a            E            

Cevap Anahtarı B EACDCDBBEDCBCEDCCADEDECDCABEEDEDBACBBBBC

TYT Fen  a    d             

Cevap Anahtarı B AEECEDBEAAABBAEBADEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 11 9 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NUR 205 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 192,860 256,330 8 18 219 810 19189
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24 11,65 13,46 18,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,88 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,05 2,24

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,82 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,05 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,08 6,22 9,46

Toplam: 120 22 19 17,25 14 18,88 21,01 40,06

TYT Türkçe aDDadaDaaDa   eeEededBCcCCBCDB          

Cevap Anahtarı A BDDBCCDDBDDCEBCDECADBBCACCBCDBBCDDABEBDE

TYT Sosyal EEBeCBdDb      bCCAd     

Cevap Anahtarı A EEBBCBEDACCCEBADCCAEAEBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 8 3 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA TEKDEN 290 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 200,085 256,330 4 13 214 802 18586
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 10 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 8 12,00 30 11,65 13,46 18,66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,88 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,32 1,05 2,24

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,82 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,05 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,08 6,22 9,46

Toplam: 120 23 13 19,75 16 18,88 21,01 40,06

TYT Türkçe BDDd    BDb    DEeADaaaA dB DB  b    B  

Cevap Anahtarı A BDDBCCDDBDDCEBCDECADBBCACCBCDBBCDDABEBDE

TYT Sosyal EEBeCBdDb      bCCAd     

Cevap Anahtarı A EEBBCBEDACCCEBADCCAEAEBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 6 5 29

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA 161 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 189,158 256,330 5 19 221 814 19489
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 7 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 9 14,75 37 16,82 13,46 18,66

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,82 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,25 1,05 2,24

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,11 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,50 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 5,68 6,22 9,46

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,64 0,71 7,74

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,05 1,20

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 0,86 0,76 8,94

Toplam: 120 21 19 16,25 14 24,64 21,01 40,06

TYT Türkçe   aB   cC     BaD A C dd ecDCCBDCEbBDEcB

Cevap Anahtarı B BDDBDCEDCBCCDDBDDAACCBBADBBDCCBDCECBDEEB

TYT Sosyal Be aeceBa B    D         

Cevap Anahtarı B BCEEBEDBCABECCADACCEBABEA

TYT Matematik     d       b      cb                   

Cevap Anahtarı B EACDCDBBEDCBCEDCCADEDECDCABEEDEDBACBBBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 13 4 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BSR BAS 216 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 167,450 256,330 7 26 229 835 20875
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 7 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 10 7,50 19 16,82 13,46 18,66

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,82 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,25 1,05 2,24

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,11 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,50 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 5,68 6,22 9,46

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,64 0,71 7,74

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,05 1,20

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 0,86 0,76 8,94

Toplam: 120 13 17 8,75 7 24,64 21,01 40,06

TYT Türkçe  caab  D   C  B   Aa dBdc B  C e Ea   EB

Cevap Anahtarı B BDDBDCEDCBCCDDBDDAACCBBADBBDCCBDCECBDEEB

TYT Sosyal       ce       DAaC      

Cevap Anahtarı B BCEEBEDBCABECCADACCEBABEA

TYT Matematik      ca     b               a           

Cevap Anahtarı B EACDCDBBEDCBCEDCCADEDECDCABEEDEDBACBBBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 0 25
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 6 4 29

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EB YILDIRIM 151 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 224,843 256,330 4 7 205 766 15722
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 7 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 16,82 13,46 18,66

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,82 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,25 1,05 2,24

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,11 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 5,68 6,22 9,46

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 0,64 0,71 7,74

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,05 1,20

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 0,86 0,76 8,94

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,75 0,23 1,26

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,36 0,16 0,99

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,18 0,18 0,75

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,29 0,57 3,00

Toplam: 120 36 32 28,00 23 24,64 21,01 40,06

TYT Türkçe BDDBcd cecedaDBaD bCCaBd c D CBDbECdcbEB

Cevap Anahtarı B BDDBDCEDCBCCDDBDDAACCBBADBBDCCBDCECBDEEB

TYT Sosyal B aa EeB bBEC AeACeE     

Cevap Anahtarı B BCEEBEDBCABECCADACCEBABEA

TYT Matematik  e  b   E  BC  bC    E a                

Cevap Anahtarı B EACDCDBBEDCBCEDCCADEDECDCABEEDEDBACBBBBC

TYT Fen cdE  ee  A   d     E

Cevap Anahtarı B AEECEDBEAAABBAEBADEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 10 7 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KERZİBAN AKMAN 159 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 235,093 256,330 3 5 202 750 14392
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 7 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 16,82 13,46 18,66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,82 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,25 1,05 2,24

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,11 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,50 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 5,68 6,22 9,46

Matematik-1 30 1 13 -2,25 -8 0,64 0,71 7,74

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,05 1,20

TYT Matematik 40 1 13 -2,25 -6 0,86 0,76 8,94

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,75 0,23 1,26

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,36 0,16 0,99

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,18 0,18 0,75

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 1,29 0,57 3,00

Toplam: 120 41 37 31,75 26 24,64 21,01 40,06

TYT Türkçe dDDBD  ceeeb DB aAcCCcBADBBDCCBDdECBDbEB

Cevap Anahtarı B BDDBDCEDCBCCDDBDDAACCBBADBBDCCBDCECBDEEB

TYT Sosyal BCEadE cC      DACCE     

Cevap Anahtarı B BCEEBEDBCABECCADACCEBABEA

TYT Matematik addba  cb  eC ba     d  ab              

Cevap Anahtarı B EACDCDBBEDCBCEDCCADEDECDCABEEDEDBACBBBBC

TYT Fen AEEeae dbAcaB  ed  a

Cevap Anahtarı B AEECEDBEAAABBAEBADEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 3 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA DEMİR 127 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,358 256,330 1 2 193 691 11484
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 7 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 16,82 13,46 18,66

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,82 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,25 1,05 2,24

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,11 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 5,68 6,22 9,46

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 0,64 0,71 7,74

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,21 0,05 1,20

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 0,86 0,76 8,94

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,75 0,23 1,26

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,36 0,16 0,99

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,18 0,18 0,75

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 1,29 0,57 3,00

Toplam: 120 45 25 38,75 32 24,64 21,01 40,06

TYT Türkçe dDaB   DC CCD BaDAAeC BAccBD CaeCECBDdEB

Cevap Anahtarı B BDDBDCEDCBCCDDBDDAACCBBADBBDCCBDCECBDEEB

TYT Sosyal B caBEe CAeEC AbACCc     

Cevap Anahtarı B BCEEBEDBCABECCADACCEBABEA

TYT Matematik  d  e    De C  d c    C     dD         C

Cevap Anahtarı B EACDCDBBEDCBCEDCCADEDECDCABEEDEDBACBBBBC

TYT Fen  EEC e   c   db  D E

Cevap Anahtarı B AEECEDBEAAABBAEBADEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 6 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 1 33
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞADİYE 138 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,348 256,330 2 4 198 720 12811
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 7 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 16,82 13,46 18,66

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,82 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,25 1,05 2,24

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,11 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,50 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 5,68 6,22 9,46

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 0,64 0,71 7,74

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,21 0,05 1,20

TYT Matematik 40 8 12 5,00 13 0,86 0,76 8,94

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,75 0,23 1,26

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,36 0,16 0,99

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,18 0,18 0,75

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 1,29 0,57 3,00

Toplam: 120 45 38 35,50 30 24,64 21,01 40,06

TYT Türkçe BaDdCC adcD   CDECADBBCACCabDBBaDDeBcBDd

Cevap Anahtarı A BDDBCCDDBDDCEBCDECADBBCACCBCDBBCDDABEBDE

TYT Sosyal caBeCBEebC     bCCAE     

Cevap Anahtarı A EEBBCBEDACCCEBADCCAEAEBAB

TYT Matematik aC dDec de  b     bDcb dDECD     C     e

Cevap Anahtarı A BCEADCACCCDCDEEEBBEDDDBEDECDACBBBCBCEDBA

TYT Fen  dd  EeA c dAc  ebb 

Cevap Anahtarı A CEEADEBAAEBAABEEDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 1 33
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 4 38
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. DENEME

KONYA / AKŞEHİR / AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL CAMCI 168 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 180,755 256,330 6 21 224 822 20138
Puanı Hesaplanan: 28 231 850 22544

Katılımlar: 7 28 231 853 23278

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 16,82 13,46 18,66

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,82 1,34 1,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,25 1,05 2,24

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,11 1,62 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,50 2,21 2,54

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 3 0,25 1 5,68 6,22 9,46

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7 0,64 0,71 7,74

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,21 0,05 1,20

TYT Matematik 40 0 9 -2,25 -6 0,86 0,76 8,94

Toplam: 120 20 26 13,50 11 24,64 21,01 40,06

TYT Türkçe BaDd  DaB     ebECcDBeeAdCBCDeaCbDdBEBDd

Cevap Anahtarı A BDDBCCDDBDDCEBCDECADBBCACCBCDBBCDDABEBDE

TYT Sosyal    e Bce                 

Cevap Anahtarı A EEBBCBEDACCCEBADCCAEAEBAB

TYT Matematik  b       be       cb   da    ba         

Cevap Anahtarı A BCEADCACCCDCDEEEBBEDDDBEDECDACBBBCBCEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 4 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
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