
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KONYA AKŞEHİR kız imam hatip lisesi ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023) 38 241 4274 106955

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 18,7 11,18 7,8 7,7 5,92 11,7 7,4 9,90 5,2 6,9 3,52 40,7 40,6 30,52 225,550

Okul Ortalaması 14,5 17,8 10,06 6,7 6,3 5,12 5,4 3,5 4,56 1,5 3,1 0,73 28,1 30,6 20,47 165,980

KATILIMLAR

1 135 ASLI BKÖROĞLU 11C 24 10 21,50 10 6 8,50 16 1 15,75 2 1 1,75 52 18 47,50 259,730 1 1 72 1421 29817

2 80 ELİF BKÖROĞLU 12A 28 12 25,00 12 7 10,25 8 2 7,50 48 21 42,75 240,178 1 2 88 1813 36805

3 135 ASLI 12C 22 13 18,75 7 1 6,75 14 5 12,75 4 7 2,25 47 26 40,50 235,578 1 3 93 1924 38569

4 133 SALİHA İŞLEK 12A 24 15 20,25 10 9 7,75 5 0 5,00 2 1 1,75 41 25 34,75 212,845 2 4 107 2372 46760

5 86 KADİME BERRA 12A 25 13 21,75 14 5 12,75 39 18 34,50 209,658 3 5 109 2426 47934

6 86 KADİME BERRA 11A 23 14 19,50 12 5 10,75 3 3 2,25 38 22 32,50 204,610 1 6 114 2515 49730

7 141 DAMLA BAYRAK 12C 16 14 12,50 3 1 2,75 13 7 11,25 3 2 2,50 35 24 29,00 198,065 2 7 121 2673 51982

8 151 YILDIRIM 12C 16 16 12,00 7 7 5,25 9 4 8,00 5 6 3,50 37 33 28,75 195,188 3 8 126 2728 52986

9 139 BERRA ÇİNİ 12A 20 17 15,75 8 6 6,50 7 2 6,50 35 25 28,75 195,140 4 9 127 2729 53000

10 80 ELİF BKÖROĞLU 11A 22 12 19,00 9 4 8,00 3 3 2,25 34 19 29,25 194,203 2 10 128 2753 53365

11 133 SALİHA İŞLEK 11A 19 20 14,00 8 6 6,50 6 0 6,00 2 0 2,00 35 26 28,50 193,585 3 11 130 2769 53551

12 139 BERRA ÇİNİ 11A 20 19 15,25 11 8 9,00 5 5 3,75 36 32 28,00 191,218 4 12 132 2809 54332

13 138 ŞADİYE DALMIŞ 12C 14 22 8,50 10 6 8,50 12 8 10,00 2 11 -0,75 38 47 26,25 189,648 4 13 134 2848 54892

14 0 MELİHA 12C 7 14 3,50 9 7 7,25 12 5 10,75 6 5 4,75 34 31 26,25 188,778 5 14 135 2865 55168

15 148 İREM 12C 14 22 8,50 6 4 5,00 9 5 7,75 1 2 0,50 30 33 21,75 173,593 6 15 149 3171 60214

16 222 NURGÜL TOPAL 12A 18 20 13,00 10 6 8,50 1 2 0,50 1 0 1,00 30 28 23,00 173,180 5 16 150 3181 60337

17 138 ŞADİYE DALMIŞ 11C 11 21 5,75 6 3 5,25 9 1 8,75 2 4 1,00 28 29 20,75 170,940 2 17 151 3217 61062

18 148 İREM U AR 11C 13 18 8,50 4 3 3,25 8 2 7,50 25 23 19,25 165,568 3 18 155 3325 62720

19 136 FATIMA  NUR  KARAGÖZ12A 13 24 7,00 9 7 7,25 4 4 3,00 1 1 0,75 27 36 18,00 158,900 6 19 169 3457 64564

20 176 HAVVANUR 12B 11 7 9,25 4 3 3,25 4 2 3,50 0 2 -0,50 19 14 15,50 151,393 1 20 179 3597 66532

21 158 RUMEYSA DEMİR 11C 11 24 5,00 9 6 7,50 3 10 0,50 3 2 2,50 26 42 15,50 149,085 4 21 183 3631 67120

22 207 TUÇE ERDEM 12A 16 17 11,75 5 11 2,25 1 1 0,75 22 29 14,75 147,180 7 22 186 3659 67552

23 184 BÜŞRA ÖZCAN 12B 13 18 8,50 8 6 6,50 0 1 -0,25 21 25 14,75 146,993 2 23 188 3663 67591

24 206 FATİME EREN 12B 16 21 10,75 5 15 1,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 24 42 13,50 144,268 3 24 192 3694 68216

25 168 ŞEVVAL CAMCI 11C 11 24 5,00 6 4 5,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 21 32 13,00 143,580 5 25 194 3705 68360

26 147 FİRDEVS 12A 14 19 9,25 6 11 3,25 1 3 0,25 21 33 12,75 140,605 8 26 198 3753 68995

27 203 MELİHA 11C 16 19 11,25 5 12 2,00 1 6 -0,50 2 10 -0,50 24 47 12,25 138,620 6 27 202 3782 69398

28 205 SUDE NUR 12B 9 10 6,50 4 3 3,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 16 18 11,50 138,200 4 28 204 3794 69488

29 216 BÜŞRA BAŞ 12C 11 19 6,25 2 1 1,75 5 8 3,00 1 2 0,50 19 30 11,50 138,143 7 29 205 3795 69500

30 189 SILA KABAK 12B 13 22 7,50 5 10 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 21 37 11,75 138,113 5 30 206 3797 69514

31 141 DAMLA BAYRAK 11C 10 28 3,00 4 1 3,75 5 5 3,75 19 34 10,50 135,655 7 31 209 3844 70010

32 161 BEYZA SELÇUK 11C 9 24 3,00 6 3 5,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 18 30 10,50 135,235 8 32 212 3854 70090

33 175 DİLARA YALGIÇ 12B 14 26 7,50 6 14 2,50 1 2 0,50 21 42 10,50 133,610 6 33 213 3886 70488

34 195 NAZMİYE KASAL 12B 10 11 7,25 0 6 -1,50 3 4 2,00 13 21 7,75 125,635 7 34 218 3990 72159

35 168 ŞEVVAL 12C 4 31 -3,75 5 9 2,75 8 7 6,25 0 1 -0,25 17 48 5,00 119,808 8 35 224 4043 73571

36 216 BÜŞRA BAŞ 11C 9 18 4,50 4 10 1,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 15 36 6,00 118,825 9 36 225 4052 73803

37 172 NESRİN 12B 3 11 0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 7 19 2,25 108,260 8 37 235 4147 77263

38 225 GÜLSENA OK 12B 2 10 -0,50 3 9 0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 7 25 0,75 103,343 9 38 236 4165 79456

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                1 / 2



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KONYA AKŞEHİR kız imam hatip lisesi ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023) 38 241 4274 106955

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,9 18,7 11,18 7,8 7,7 5,92 11,7 7,4 9,90 5,2 6,9 3,52 40,7 40,6 30,52 225,550

Okul Ortalaması 14,5 17,8 10,06 6,7 6,3 5,12 5,4 3,5 4,56 1,5 3,1 0,73 28,1 30,6 20,47 165,980

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇİNİ 139 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,218 225,550 4 12 132 2809 54332

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 4 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 16,94 10,06 11,18

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,31 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,06 0,46 0,91

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,62 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,56 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,56 5,12 5,92

Matematik-1 40 5 5 3,75 9 3,56 4,56 9,90

Toplam: 120 36 32 28,00 23 29,56 20,00 28,96

TYT Türkçe C BCEAcECcaBDAeaceADdebDABAECdcdaedDCcee

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal dDBaaACdcbA EdCeCCBA     

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD

TYT Matematik     DE     Aab      d E  b C e          

Cevap Anahtarı A BDBADEDBCCEAECCDBCDBCEEAEDECBCEDBBACBCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 19 50

Türkçe 40 20 19 50
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SÖZCÜKTE ANLAM 4 3 0 75
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 3 2 1 67
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 5 2 3 40
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 5 7 42
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 1 0 100
ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 8 44

Tarih-1 5 2 3 40
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 1 0 100
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 2 3 40
AFETLER 1 1 0 100
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 1 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 1 0
Felsefe 5 3 1 60
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 5 13

Matematik-1 40 5 5 13
SAYI KÜMELERİ 8 2 1 25
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
FONSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 4 0 1 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 2 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BKÖROĞLU 80 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,203 225,550 2 10 128 2753 53365

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 4 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 16,94 10,06 11,18

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,31 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,06 0,46 0,91

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,62 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,56 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,56 5,12 5,92

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 3,56 4,56 9,90

Toplam: 120 34 19 29,25 24 29,56 20,00 28,96

TYT Türkçe eeaCEAAddE BD de  ADBdADAa ECBcbBCEDCE e

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal dD bE C e e E C CCBA     

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD

TYT Matematik          C ca           ED d            

Cevap Anahtarı A BDBADEDBCCEAECCDBCDBCEEAEDECBCEDBBACBCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 12 55

Türkçe 40 22 12 55
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SÖZCÜKTE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 5 3 0 60
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 7 4 58
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 1 0 100
ANA DÜŞÜNCE 3 2 0 67
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 4 36

Tarih-1 5 2 2 40
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 1 1 20
AFETLER 1 0 0 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
Felsefe 5 2 1 40
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8
SAYI KÜMELERİ 8 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
KÜMELER 2 0 0 0
FONSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 4 2 0 50
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KADİME BERRA 86 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,610 225,550 1 6 114 2515 49730

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 4 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 16,94 10,06 11,18

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,31 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,06 0,46 0,91

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,62 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,56 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,56 5,12 5,92

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 3,56 4,56 9,90

Toplam: 120 38 22 32,50 27 29,56 20,00 28,96

TYT Türkçe DAeDbC De dC AAaCBbCCAECecCaaeBCEbBADAec

Cevap Anahtarı B DACDDCADBCECEAAECBDCCAECDECBEDBCEABADAAB

TYT Sosyal BDCEb  BCcE eCaCCeAB     

Cevap Anahtarı B BDCEDADBCEEDACBCCDABBAEDC

TYT Matematik   bc  a          C D  E                 

Cevap Anahtarı B CCEAECCBDEDABDBCBCEDEAEECBDCBDABBDEDCCBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 14 58

Türkçe 40 23 14 58
PARAGRAFTA YAPI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 3 1 0 33
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 4 2 2 50
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 9 3 75
ANA DÜŞÜNCE 3 2 1 67
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 4 1 80
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 1 0 100
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 1 0 100
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 2 1 40
AFETLER 1 0 0 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 1 0 100
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 1 0
Felsefe 5 2 2 40
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYI KÜMELERİ 8 0 1 0
FONSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 2 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 4 1 0 25
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA İŞLEK 133 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,585 225,550 3 11 130 2769 53551

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 4 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 16,94 10,06 11,18

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,31 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,06 0,46 0,91

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,62 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,56 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,56 5,12 5,92

Matematik-1 40 6 0 6,00 15 3,56 4,56 9,90

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 0,49 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,16

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,00 0,26 1,40

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 2,00 0,73 3,52

Toplam: 120 35 26 28,50 24 29,56 20,00 28,96

TYT Türkçe DAdcaCbDBdEd cAcddeCdAECadCabcBCEcBADeeB

Cevap Anahtarı B DACDDCADBCECEAAECBDCCAECDECBEDBCEABADAAB

TYT Sosyal B CaDb eC c eC  CeAB     

Cevap Anahtarı B BDCEDADBCEEDACBCCDABBAEDC

TYT Matematik      C    D B    C D    C               

Cevap Anahtarı B CCEAECCBDEDABDBCBCEDEAEECBDCBDABBDEDCCBC

TYT Fen  E                 B

Cevap Anahtarı B EEBADCBEBADDBCEBDEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 20 48

Türkçe 40 19 20 48
PARAGRAFTA YAPI 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 4 0 4 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 7 5 58
ANA DÜŞÜNCE 3 2 1 67
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 3 1 60
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 1 0 100
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 1 2 20
AFETLER 1 0 1 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 0 0
Felsefe 5 1 2 20
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 0 15

Matematik-1 40 6 0 15
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYI KÜMELERİ 8 2 0 25
FONSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 2 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 4 1 0 25
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 1 0 14
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 0 17
KALITIM 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI BKÖROĞLU 135 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,730 225,550 1 1 72 1421 29817

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 9 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 7,50 10,06 11,18

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,39 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,33 0,46 0,91

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,03 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,92 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 4,67 5,12 5,92

Matematik-1 40 16 1 15,75 39 4,64 4,56 9,90

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,32 0,49 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,16

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,25 0,26 1,40

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,57 0,73 3,52

Toplam: 120 52 18 47,50 40 17,25 20,00 28,96

TYT Türkçe D CDadADc    AAECBcCecECDcCBaeBCE BADAeB

Cevap Anahtarı B DACDDCADBCECEAAECBDCCAECDECBEDBCEABADAAB

TYT Sosyal cDCde  aC E cCaCCDAB     

Cevap Anahtarı B BDCEDADBCEEDACBCCDABBAEDC

TYT Matematik CCa  CC DED BDB  C DE   C D B           

Cevap Anahtarı B CCEAECCBDEDABDBCBCEDEAEECBDCBDABBDEDCCBC

TYT Fen    A             a B

Cevap Anahtarı B EEBADCBEBADDBCEBDEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 10 60

Türkçe 40 24 10 60
PARAGRAFTA YAPI 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 4 3 1 75
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 8 3 67
ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 1 0 100
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 2 3 40
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 1 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 1 1 20
AFETLER 1 0 0 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 0 0
Felsefe 5 2 2 40
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 16 1 40

Matematik-1 40 16 1 40
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
SAYI KÜMELERİ 8 5 1 63
FONSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FAKTÖRİYEL 1 1 0 100
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 2 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 4 2 0 50
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PERMUTASYON 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 1 0 14
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 1 17
KALITIM 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA SELÇUK 161 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,235 225,550 8 32 212 3854 70090

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 9 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 24 3,00 8 7,50 10,06 11,18

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,39 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,33 0,46 0,91

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,03 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 4,67 5,12 5,92

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 4,64 4,56 9,90

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,32 0,49 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,16

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,26 1,40

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,57 0,73 3,52

Toplam: 120 18 30 10,50 9 17,25 20,00 28,96

TYT Türkçe deBaaAb e  e cdbbabDBAADce badc BCcad dd

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal d     C  b  E Cb CBA     

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD

TYT Matematik           EcE              C            

Cevap Anahtarı A BDBADEDBCCEAECCDBCDBCEEAEDECBCEDBBACBCCD

TYT Fen d    d              

Cevap Anahtarı A ABEEBCDDABECBDDBEBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 24 23

Türkçe 40 9 24 23
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
SÖZCÜKTE ANLAM 4 1 3 25
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 5 2 3 40
PARAGRAFTA KONU 1 1 0 100
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 3 6 25
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 1 0
ANA DÜŞÜNCE 3 0 3 0
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 3 24

Tarih-1 5 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 1 1 20
AFETLER 1 0 0 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 0 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 1 0
Felsefe 5 2 0 40
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8
SAYI KÜMELERİ 8 1 0 13
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
KÜMELER 2 1 0 50
FONSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 4 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 1 0 25
OLASILIK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 2 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 1 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BAŞ 216 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
118,825 225,550 9 36 225 4052 73803

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 9 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 18 4,50 11 7,50 10,06 11,18

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,39 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,33 0,46 0,91

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,03 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,92 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 4,67 5,12 5,92

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 4,64 4,56 9,90

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,32 0,49 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,16

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,26 1,40

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,57 0,73 3,52

Toplam: 120 15 36 6,00 5 17,25 20,00 28,96

TYT Türkçe ebaCE e aE cDb  baAea eDbB c  c Beaa E  

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal daeeE b  aA   CeeCad     

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD

TYT Matematik     a    C  a  ca                      c

Cevap Anahtarı A BDBADEDBCCEAECCDBCDBCEEAEDECBCEDBBACBCCD

TYT Fen b E ad              

Cevap Anahtarı A ABEEBCDDABECBDDBEBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 18 23

Türkçe 40 9 18 23
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
SÖZCÜKTE ANLAM 4 1 3 25
PARAGRAFTA ANLAM 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 5 1 4 20
PARAGRAFTA KONU 1 0 0 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 3 4 25
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 1 0
ANA DÜŞÜNCE 3 0 1 0
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 4 10 16

Tarih-1 5 1 4 20
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 0 2 0
AFETLER 1 0 0 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 0 1 0
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 0 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 1 0
Felsefe 5 2 0 40
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 5 3

Matematik-1 40 1 5 3
SAYI KÜMELERİ 8 0 3 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
KÜMELER 2 0 0 0
FONSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 1 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 4 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 3 14
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ 1 1 0 100
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 1 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 1 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA BAYRAK 141 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,655 225,550 7 31 209 3844 70010

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 9 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 28 3,00 8 7,50 10,06 11,18

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,39 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,33 0,46 0,91

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,03 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 4,67 5,12 5,92

Matematik-1 40 5 5 3,75 9 4,64 4,56 9,90

Toplam: 120 19 34 10,50 9 17,25 20,00 28,96

TYT Türkçe DAecbdceaa b AbbecedCdceebCeacBdEABAabea

Cevap Anahtarı B DACDDCADBCECEAAECBDCCAECDECBEDBCEABADAAB

TYT Sosyal                CCeAB     

Cevap Anahtarı B BDCEDADBCEEDACBCCDABBAEDC

TYT Matematik   acaC   d  B    CaDE                   

Cevap Anahtarı B CCEAECCBDEDABDBCBCEDEAEECBDCBDABBDEDCCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 28 25

Türkçe 40 10 28 25
PARAGRAFTA YAPI 5 2 3 40
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARAGRAFTA ANLAM 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 4 0 4 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 6 6 50
ANA DÜŞÜNCE 3 0 3 0
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 4 1 16

Tarih-1 5 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 0 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 0 0 0
AFETLER 1 0 0 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 0 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 0 0 0
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 5 13

Matematik-1 40 5 5 13
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYI KÜMELERİ 8 1 2 13
FONSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 1 1 25
SAYI PROBLEMLERİ 4 2 0 50
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM U AR 148 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,568 225,550 3 18 155 3325 62720

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 9 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 18 8,50 21 7,50 10,06 11,18

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,39 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,33 0,46 0,91

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,03 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,92 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 4,67 5,12 5,92

Matematik-1 40 8 2 7,50 19 4,64 4,56 9,90

Toplam: 120 25 23 19,25 16 17,25 20,00 28,96

TYT Türkçe ebBCbcA C ae Adb dADeeA AcA CBcaae D  cb

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal d  D  Cdd        CB      

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD

TYT Matematik   B DE  CC  E           bDaC            

Cevap Anahtarı A BDBADEDBCCEAECCDBCDBCEEAEDECBCEDBBACBCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 18 33

Türkçe 40 13 18 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
SÖZCÜKTE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFTA ANLAM 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 3 1 1 33
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 5 2 2 40
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 4 5 33
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 0 0
ANA DÜŞÜNCE 3 1 1 33
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 4 3 16

Tarih-1 5 1 1 20
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 1 0 100
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 1 2 20
AFETLER 1 0 0 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 1 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 2 20

Matematik-1 40 8 2 20
SAYI KÜMELERİ 8 4 0 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
KÜMELER 2 0 0 0
FONSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 4 1 1 25
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 1 1 25
OLASILIK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA 203 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,620 225,550 6 27 202 3782 69398

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 9 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 7,50 10,06 11,18

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,39 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,33 0,46 0,91

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,03 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,92 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 12 2,00 10 4,67 5,12 5,92

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 4,64 4,56 9,90

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,32 0,49 0,96

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,00 -0,02 1,16

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,25 0,26 1,40

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 0,57 0,73 3,52

Toplam: 120 24 47 12,25 10 17,25 20,00 28,96

TYT Türkçe eDcCcAA    B ddbDdADBeADABAEaeca*eaeCcce

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal dedeabCce   bdCeCCdA     

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD

TYT Matematik     cb edC c      a                     

Cevap Anahtarı A BDBADEDBCCEAECCDBCDBCEEAEDECBCEDBBACBCCD

TYT Fen bdE ed bd d B ee   a

Cevap Anahtarı A ABEEBCDDABECBDDBEBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 19 40

Türkçe 40 16 19 40
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
SÖZCÜKTE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 5 4 1 80
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 6 6 50
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 1 0 100
ANA DÜŞÜNCE 3 0 3 0
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 12 20

Tarih-1 5 0 5 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 1 3 20
AFETLER 1 0 1 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 1 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
Felsefe 5 1 2 20
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3
SAYI KÜMELERİ 8 0 3 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
KÜMELER 2 0 0 0
FONSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 4 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 10 10

Fizik 7 1 4 14
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 1 0 100
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 1 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 1 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
Kimya 7 1 3 14
Maddenin sınıflandırılması 1 0 1 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 1 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 1 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 1 0 100
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 3 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA DEMİR 158 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,085 225,550 4 21 183 3631 67120

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 9 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 24 5,00 13 7,50 10,06 11,18

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,39 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,33 0,46 0,91

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,03 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 4,67 5,12 5,92

Matematik-1 40 3 10 0,50 1 4,64 4,56 9,90

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,32 0,49 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,16

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,25 0,26 1,40

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,57 0,73 3,52

Toplam: 120 26 42 15,50 13 17,25 20,00 28,96

TYT Türkçe ebdcadc B    bcadBbdCAECDEaeacddbAcADbed

Cevap Anahtarı B DACDDCADBCECEAAECBDCCAECDECBEDBCEABADAAB

TYT Sosyal BDC e  c aa eCBCCeAB     

Cevap Anahtarı B BDCEDADBCEEDACBCCDABBAEDC

TYT Matematik Cbcb Cb   a      e Da   b           ea  

Cevap Anahtarı B CCEAECCBDEDABDBCBCEDEAEECBDCBDABBDEDCCBC

TYT Fen  EBe d           E  

Cevap Anahtarı B EEBADCBEBADDBCEBDEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 24 28

Türkçe 40 11 24 28
PARAGRAFTA YAPI 5 0 5 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARAGRAFTA ANLAM 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 4 2 2 50
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 6 6 50
ANA DÜŞÜNCE 3 2 1 67
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 6 36

Tarih-1 5 3 1 60
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 1 0 100
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 0 2 0
AFETLER 1 0 0 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 0 0 0
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 1 0
Felsefe 5 2 2 40
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 10 8

Matematik-1 40 3 10 8
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYI KÜMELERİ 8 0 2 0
FONSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 0 2 0
SAYI PROBLEMLERİ 4 1 1 25
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 1 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 1 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 2 2 29
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 1 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 0 17
KALITIM 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞADİYE DALMIŞ 138 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,940 225,550 2 17 151 3217 61062

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 9 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 21 5,75 14 7,50 10,06 11,18

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,39 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,33 0,46 0,91

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,03 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,92 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 4,67 5,12 5,92

Matematik-1 40 9 1 8,75 22 4,64 4,56 9,90

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,32 0,49 0,96

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,00 -0,02 1,16

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,25 0,26 1,40

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,57 0,73 3,52

Toplam: 120 28 29 20,75 17 17,25 20,00 28,96

TYT Türkçe d BCaAd dab bceebd aadb ABbcC DEaCcDCd  

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal deB     B      eCCBA     

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD

TYT Matematik         CC AECC     C      C         a D

Cevap Anahtarı A BDBADEDBCCEAECCDBCDBCEEAEDECBCEDBBACBCCD

TYT Fen edE       d   a    E

Cevap Anahtarı A ABEEBCDDABECBDDBEBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 21 28

Türkçe 40 11 21 28
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
SÖZCÜKTE ANLAM 4 3 0 75
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 5 0 4 0
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 6 3 50
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 1 0
ANA DÜŞÜNCE 3 1 1 33
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 3 24

Tarih-1 5 1 2 20
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 1 0 100
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 1 0 20
AFETLER 1 0 0 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 0 0 0
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 1 0 100
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 1 23

Matematik-1 40 9 1 23
SAYI KÜMELERİ 8 1 0 13
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
KÜMELER 2 0 0 0
FONSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 4 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 2 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 1 0
KATI CİSİMLER 2 1 0 50

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 1 2 14
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 1 0 100
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 0 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
Kimya 7 0 1 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 1 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 1 17
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL CAMCI 168 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,580 225,550 5 25 194 3705 68360

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 9 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 24 5,00 13 7,50 10,06 11,18

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,39 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,33 0,46 0,91

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,03 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,92 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 4,67 5,12 5,92

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 4,64 4,56 9,90

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,32 0,49 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,16

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,26 1,40

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,57 0,73 3,52

Toplam: 120 21 32 13,00 11 17,25 20,00 28,96

TYT Türkçe DbabDdc B  e bAaaBbededdacCdccdbbA cDAAB

Cevap Anahtarı B DACDDCADBCECEAAECBDCCAECDECBEDBCEABADAAB

TYT Sosyal   d   b C E eC C bAB     

Cevap Anahtarı B BDCEDADBCEEDACBCCDABBAEDC

TYT Matematik  eEcE            C D                    

Cevap Anahtarı B CCEAECCBDEDABDBCBCEDEAEECBDCBDABBDEDCCBC

TYT Fen    d d              

Cevap Anahtarı B EEBADCBEBADDBCEBDEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 24 28

Türkçe 40 11 24 28
PARAGRAFTA YAPI 5 2 3 40
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 4 1 3 25
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 4 7 33
ANA DÜŞÜNCE 3 0 3 0
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 4 24

Tarih-1 5 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 0 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 1 1 20
AFETLER 1 0 0 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 1 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 0 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 0 0
Felsefe 5 2 1 40
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
SAYI KÜMELERİ 8 1 0 13
FONSİYONLAR 1 0 1 0
KÜMELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 1 0 25
SAYI PROBLEMLERİ 4 1 0 25
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 2 0
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 1 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇİNİ 139 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,140 225,550 4 9 127 2729 53000

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 8 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 15,47 10,06 11,18

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,09 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,47 0,46 0,91

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,47 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,31 5,12 5,92

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 3,36 4,56 9,90

Toplam: 120 35 25 28,75 24 26,16 20,00 28,96

TYT Türkçe CbBebAA aE BecdbDCADdebDABAECacaBecDC Aa

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal dD eE C e e Ec eCCBA     

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD

TYT Matematik  b  DE   C Aa   B        D C            

Cevap Anahtarı A BDBADEDBCCEAECCDBCDBCEEAEDECBCEDBBACBCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 17 50

Türkçe 40 20 17 50
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SÖZCÜKTE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 5 4 1 80
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 5 6 42
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 1 0 100
ANA DÜŞÜNCE 3 2 1 67
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 2 2 40
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 1 1 20
AFETLER 1 0 0 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
Felsefe 5 1 2 20
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 2 18

Matematik-1 40 7 2 18
SAYI KÜMELERİ 8 2 2 25
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
KÜMELER 2 0 0 0
FONSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
PERMUTASYON 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 4 1 0 25
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 1 0 25
OLASILIK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BKÖROĞLU 80 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,178 225,550 1 2 88 1813 36805

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 8 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 15,47 10,06 11,18

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,09 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,47 0,46 0,91

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,47 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,31 5,12 5,92

Matematik-1 40 8 2 7,50 19 3,36 4,56 9,90

Toplam: 120 48 21 42,75 36 26,16 20,00 28,96

TYT Türkçe DACDbdcDBCdCdAAECBeCCAECDcCabcBCaABADAdB

Cevap Anahtarı B DACDDCADBCECEAAECBDCCAECDECBEDBCEABADAAB

TYT Sosyal BDCaDbbeCdE ACdCCeAB     

Cevap Anahtarı B BDCEDADBCEEDACBCCDABBAEDC

TYT Matematik   E  Ce  ED B    C DE     b             

Cevap Anahtarı B CCEAECCBDEDABDBCBCEDEAEECBDCBDABBDEDCCBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70
PARAGRAFTA YAPI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 3 2 1 67
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 4 3 1 75
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 10 2 83
ANA DÜŞÜNCE 3 2 1 67
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 4 1 80
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 1 0 100
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 1 4 20
AFETLER 1 0 1 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 1 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 1 0
Felsefe 5 3 1 60
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 2 20

Matematik-1 40 8 2 20
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYI KÜMELERİ 8 4 0 50
FONSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 1 0 25
SAYI PROBLEMLERİ 4 2 0 50
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA  NUR  KARAGÖZ 136 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,900 225,550 6 19 169 3457 64564

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 8 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 24 7,00 18 15,47 10,06 11,18

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,09 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,47 0,46 0,91

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,47 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,31 5,12 5,92

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 3,36 4,56 9,90

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,83 0,49 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,16

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 0,26 1,40

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,17 0,73 3,52

Toplam: 120 27 36 18,00 15 26,16 20,00 28,96

TYT Türkçe DAeceabDe  d AAbdBeCeAEeadCeEccbdAcbDbec

Cevap Anahtarı B DACDDCADBCECEAAECBDCCAECDECBEDBCEABADAAB

TYT Sosyal BDC c  eCba cCcCCeAB     

Cevap Anahtarı B BDCEDADBCEEDACBCCDABBAEDC

TYT Matematik ebc  C   E        a E E                 

Cevap Anahtarı B CCEAECCBDEDABDBCBCEDEAEECBDCBDABBDEDCCBC

TYT Fen  dB                 

Cevap Anahtarı B EEBADCBEBADDBCEBDEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 24 33

Türkçe 40 13 24 33
PARAGRAFTA YAPI 5 2 3 40
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 4 1 3 25
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 5 7 42
ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 3 1 60
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 1 0 100
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 1 2 20
AFETLER 1 0 0 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 1 0
Felsefe 5 1 3 20
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
SAYI KÜMELERİ 8 1 1 13
FONSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 1 1 25
SAYI PROBLEMLERİ 4 1 0 25
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 1 14
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS 147 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,605 225,550 8 26 198 3753 68995

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 8 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 15,47 10,06 11,18

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,09 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,47 0,46 0,91

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,47 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,28 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 7,31 5,12 5,92

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 3,36 4,56 9,90

Toplam: 120 21 33 12,75 11 26,16 20,00 28,96

TYT Türkçe eeBdad  d  BDceDcdAcBeeDbBAECdcbeC DCc  

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal CDde   beebeEBbedaBA     

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD

TYT Matematik                   a b     aC            

Cevap Anahtarı A BDBADEDBCCEAECCDBCDBCEEAEDECBCEDBBACBCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 19 35

Türkçe 40 14 19 35
CÜMLEDE ANLAM 3 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAFTA ANLAM 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 5 2 3 40
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 5 6 42
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 1 0 100
ANA DÜŞÜNCE 3 1 0 33
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 11 24

Tarih-1 5 2 2 40
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 0 3 0
AFETLER 1 0 0 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 0 0 0
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 1 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 1 0
Felsefe 5 2 3 40
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3
SAYI KÜMELERİ 8 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
FONSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 4 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 1 2 25
OLASILIK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KADİME BERRA 86 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,658 225,550 3 5 109 2426 47934

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 8 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 15,47 10,06 11,18

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,09 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,47 0,46 0,91

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,47 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,31 5,12 5,92

Toplam: 120 39 18 34,50 29 26,16 20,00 28,96

TYT Türkçe CbaCcAA bE BDbCbDeADBebDABdcCBcEaCEDCEAC

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal CDBeEcCdB ADEaCeCCBA     

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 13 63

Türkçe 40 25 13 63
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SÖZCÜKTE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 5 4 1 80
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 9 3 75
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 1 0
ANA DÜŞÜNCE 3 3 0 100
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 14 5 56

Tarih-1 5 4 1 80
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 1 0 100
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 2 2 40
AFETLER 1 0 1 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 1 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 1 0 100
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
Felsefe 5 4 1 80
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURGÜL TOPAL 222 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,180 225,550 5 16 150 3181 60337

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 8 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 15,47 10,06 11,18

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,09 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,47 0,46 0,91

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,47 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,31 5,12 5,92

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 3,36 4,56 9,90

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,83 0,49 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,16

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 0,26 1,40

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,17 0,73 3,52

Toplam: 120 30 28 23,00 19 26,16 20,00 28,96

TYT Türkçe CbdCEAc  ECaaAdaDeADBeeDABdcdBDaeedbCEce

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal dDBe  Cde A EaCeCCBA     

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD

TYT Matematik                  b         C      b     

Cevap Anahtarı A BDBADEDBCCEAECCDBCDBCEEAEDECBCEDBBACBCCD

TYT Fen   E                 

Cevap Anahtarı A ABEEBCDDABECBDDBEBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 20 45

Türkçe 40 18 20 45
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SÖZCÜKTE ANLAM 4 1 3 25
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 3 1 0 33
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 5 4 1 80
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 7 5 58
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 1 0
ANA DÜŞÜNCE 3 0 3 0
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 2 2 40
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 1 0 100
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 1 2 20
AFETLER 1 0 0 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 1 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
Felsefe 5 3 1 60
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3
SAYI KÜMELERİ 8 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
FONSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 4 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 1 0 25
OLASILIK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 1 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 1 0 14
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ 1 1 0 100
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 0 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA İŞLEK 133 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,845 225,550 2 4 107 2372 46760

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 8 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 15,47 10,06 11,18

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,09 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,47 0,46 0,91

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,47 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,31 5,12 5,92

Matematik-1 40 5 0 5,00 13 3,36 4,56 9,90

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,83 0,49 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,16

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 0,26 1,40

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,17 0,73 3,52

Toplam: 120 41 25 34,75 29 26,16 20,00 28,96

TYT Türkçe DACDDdbDBaEdEAcECdeCdcECDcCaacBC ABADeeB

Cevap Anahtarı B DACDDCADBCECEAAECBDCCAECDECBEDBCEABADAAB

TYT Sosyal BeCaDbaBCab cCaCCeAB     

Cevap Anahtarı B BDCEDADBCEEDACBCCDABBAEDC

TYT Matematik      C   E       C D    C               

Cevap Anahtarı B CCEAECCBDEDABDBCBCEDEAEECBDCBDABBDEDCCBC

TYT Fen  E   a             B

Cevap Anahtarı B EEBADCBEBADDBCEBDEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 15 60

Türkçe 40 24 15 60
PARAGRAFTA YAPI 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 3 1 2 33
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAFTA ANLAM 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 4 2 2 50
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 8 4 67
ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 9 40

Tarih-1 5 3 2 60
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 1 0 100
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 1 0 100
Coğrafya-1 5 2 3 40
AFETLER 1 0 1 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 1 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 1 0 100
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 1 0
Felsefe 5 1 3 20
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 0 13

Matematik-1 40 5 0 13
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYI KÜMELERİ 8 1 0 13
FONSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 2 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 4 1 0 25
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 1 1 14
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Biyoloji 6 1 0 17
KALITIM 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUÇE ERDEM 207 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,180 225,550 7 22 186 3659 67552

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 8 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 15,47 10,06 11,18

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,09 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,47 0,46 0,91

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,47 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,28 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 7,31 5,12 5,92

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 3,36 4,56 9,90

Toplam: 120 22 29 14,75 12 26,16 20,00 28,96

TYT Türkçe ea CaAd C  aDAdcb ADceeDAcAEdBcaBC  CEea

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal d  e dbaeDe EdeeCCaA     

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD

TYT Matematik           E    b                        

Cevap Anahtarı A BDBADEDBCCEAECCDBCDBCEEAEDECBCEDBBACBCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 17 40

Türkçe 40 16 17 40
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
SÖZCÜKTE ANLAM 4 1 1 25
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 3 1 0 33
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 5 2 2 40
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 7 5 58
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 1 0 100
ANA DÜŞÜNCE 3 0 2 0
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 11 20

Tarih-1 5 0 2 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 1 4 20
AFETLER 1 0 1 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 0 1 0
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 1 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 1 0 100
Felsefe 5 1 3 20
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3
SAYI KÜMELERİ 8 0 1 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
KÜMELER 2 1 0 50
FONSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 4 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÖZCAN 184 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,993 225,550 2 23 188 3663 67591

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 9 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 18 8,50 21 6,33 10,06 11,18

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,06 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,08 0,46 0,91

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,78 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,44 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 2,19 5,12 5,92

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,49 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,16

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,50 0,26 1,40

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,50 0,73 3,52

Toplam: 120 21 25 14,75 12 9,81 20,00 28,96

TYT Türkçe CbeaacA    BDAabbdAecdbDAeAEde aBCaD    

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal CcBDadebB      eCCBA     

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD

TYT Fen      b              

Cevap Anahtarı A ABEEBCDDABECBDDBEBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 18 33

Türkçe 40 13 18 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SÖZCÜKTE ANLAM 4 1 3 25
PARAGRAFTA ANLAM 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 5 1 4 20
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 4 4 33
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 1 0 100
ANA DÜŞÜNCE 3 0 2 0
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 3 2 60
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 1 0 100
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 1 0 100
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 1 3 20
AFETLER 1 0 1 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 0 1 0
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 1 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 1 0 100
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 1 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA YALGIÇ 175 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
133,610 225,550 6 33 213 3886 70488

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 9 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 6,33 10,06 11,18

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,06 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,08 0,46 0,91

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,78 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,44 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 2,19 5,12 5,92

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 1,88 4,56 9,90

Toplam: 120 21 42 10,50 9 9,81 20,00 28,96

TYT Türkçe cAdebdcDdCEdEbcdCBeeCddCecCacDceddBADdcd

Cevap Anahtarı B DACDDCADBCECEAAECBDCCAECDECBEDBCEABADAAB

TYT Sosyal dedEedaeecEbcCceCeAB     

Cevap Anahtarı B BDCEDADBCEEDACBCCDABBAEDC

TYT Matematik db   C                                  

Cevap Anahtarı B CCEAECCBDEDABDBCBCEDEAEECBDCBDABBDEDCCBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 26 35

Türkçe 40 14 26 35
PARAGRAFTA YAPI 5 1 4 20
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 3 2 1 67
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARAGRAFTA ANLAM 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 4 2 2 50
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 7 5 58
ANA DÜŞÜNCE 3 0 3 0
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 14 24

Tarih-1 5 1 4 20
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 1 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 1 0 100
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 0 5 0
AFETLER 1 0 1 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 1 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 0 1 0
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 1 0
Felsefe 5 2 3 40
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
SAYI KÜMELERİ 8 0 0 0
FONSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 4 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATİME EREN 206 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,268 225,550 3 24 192 3694 68216

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 9 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 6,33 10,06 11,18

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,06 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,08 0,46 0,91

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,78 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,44 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 2,19 5,12 5,92

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 1,88 4,56 9,90

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,49 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,16

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,50 0,26 1,40

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,50 0,73 3,52

Toplam: 120 24 42 13,50 11 9,81 20,00 28,96

TYT Türkçe ebaCcAAECECBDcabca Dc bDbe EeacbaCcDCEed

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal dbebceCcebcDbBeeCacA     

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD

TYT Matematik   e        Ac C           cC            

Cevap Anahtarı A BDBADEDBCCEAECCDBCDBCEEAEDECBCEDBBACBCCD

TYT Fen      d         d   b

Cevap Anahtarı A ABEEBCDDABECBDDBEBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 21 40

Türkçe 40 16 21 40
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
SÖZCÜKTE ANLAM 4 2 2 50
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 3 3 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 5 1 3 20
PARAGRAFTA KONU 1 0 0 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 4 7 33
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 1 0 100
ANA DÜŞÜNCE 3 0 3 0
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 15 20

Tarih-1 5 0 5 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 1 4 20
AFETLER 1 0 1 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 1 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 1 0
Felsefe 5 2 3 40
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8
SAYI KÜMELERİ 8 0 2 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
FONSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 4 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 1 1 25
OLASILIK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 1 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 1 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 2 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSENA OK 225 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
103,343 225,550 9 38 236 4165 79456

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 9 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 10 -0,50 -1 6,33 10,06 11,18

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,06 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,08 0,46 0,91

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,78 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,44 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 9 0,75 4 2,19 5,12 5,92

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 1,88 4,56 9,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,49 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,16

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,50 0,26 1,40

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,50 0,73 3,52

Toplam: 120 7 25 0,75 1 9,81 20,00 28,96

TYT Türkçe db    d    B cdbbd    b          e  C   

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal Ccdcabebc        bBA     

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD

TYT Matematik           a         C    D e           c

Cevap Anahtarı A BDBADEDBCCEAECCDBCDBCEEAEDECBCEDBBACBCCD

TYT Fen                c d a

Cevap Anahtarı A ABEEBCDDABECBDDBEBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 2 10 5

Türkçe 40 2 10 5
CÜMLEDE ANLAM 3 0 2 0
SÖZCÜKTE ANLAM 4 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 5 0 2 0
PARAGRAFTA KONU 1 0 0 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 1 2 8
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 0 0
ANA DÜŞÜNCE 3 0 0 0
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 3 9 12

Tarih-1 5 1 4 20
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 0 4 0
AFETLER 1 0 1 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 0 1 0
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 1 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5
SAYI KÜMELERİ 8 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
KÜMELER 2 0 1 0
FONSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 4 1 0 25
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 1 1 25
OLASILIK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 1 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 0 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 3 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR 176 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,393 225,550 1 20 179 3597 66532

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 9 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 7 9,25 23 6,33 10,06 11,18

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,06 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 -0,08 0,46 0,91

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,78 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,44 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 2,19 5,12 5,92

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 1,88 4,56 9,90

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,49 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,16

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,50 0,26 1,40

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,50 0,73 3,52

Toplam: 120 19 14 15,50 13 9,81 20,00 28,96

TYT Türkçe DACc CA         d  d      C  caCE BA eeB

Cevap Anahtarı B DACDDCADBCECEAAECBDCCAECDECBEDBCEABADAAB

TYT Sosyal   d   a C   e  C  AB     

Cevap Anahtarı B BDCEDADBCEEDACBCCDABBAEDC

TYT Matematik   c              C Db   C    D          

Cevap Anahtarı B CCEAECCBDEDABDBCBCEDEAEECBDCBDABBDEDCCBC

TYT Fen                 ca  

Cevap Anahtarı B EEBADCBEBADDBCEBDEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 7 28

Türkçe 40 11 7 28
PARAGRAFTA YAPI 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 3 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 1 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 4 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 3 3 25
ANA DÜŞÜNCE 3 1 0 33
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 0 0
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 4 3 16

Tarih-1 5 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 0 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 1 1 20
AFETLER 1 0 0 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 1 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 0 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 0 0
Felsefe 5 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 0 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 2 10

Matematik-1 40 4 2 10
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYI KÜMELERİ 8 1 1 13
FONSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 2 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 4 1 1 25
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 0 0
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 2 0
KALITIM 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZMİYE KASAL 195 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
125,635 225,550 7 34 218 3990 72159

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 9 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 11 7,25 18 6,33 10,06 11,18

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,06 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,08 0,46 0,91

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,78 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,44 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 6 -1,50 -8 2,19 5,12 5,92

Matematik-1 40 3 4 2,00 5 1,88 4,56 9,90

Toplam: 120 13 21 7,75 6 9,81 20,00 28,96

TYT Türkçe DeCa CAcBd      CeeddeECDc   D     b    

Cevap Anahtarı B DACDDCADBCECEAAECBDCCAECDECBEDBCEABADAAB

TYT Sosyal        a       aaabe     

Cevap Anahtarı B BDCEDADBCEEDACBCCDABBAEDC

TYT Matematik                  CEDb        b     c  d 

Cevap Anahtarı B CCEAECCBDEDABDBCBCEDEAEECBDCBDABBDEDCCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 11 25

Türkçe 40 10 11 25
PARAGRAFTA YAPI 5 2 2 40
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 3 0 1 0
PARAGRAFTA ANLAM 1 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 4 2 2 50
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 3 2 25
ANA DÜŞÜNCE 3 0 2 0
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 0 0
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA KONU 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 0 6 0

Tarih-1 5 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 0 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 0 1 0
AFETLER 1 0 0 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 0 0 0
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 4 8

Matematik-1 40 3 4 8
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYI KÜMELERİ 8 0 1 0
FONSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 2 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 4 1 1 25
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 1 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NESRİN 172 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
108,260 225,550 8 37 235 4147 77263

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 9 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 11 0,25 1 6,33 10,06 11,18

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,06 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 -0,08 0,46 0,91

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,78 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,44 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 2,19 5,12 5,92

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 1,88 4,56 9,90

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,49 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,16

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,50 0,26 1,40

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,50 0,73 3,52

Toplam: 120 7 19 2,25 2 9,81 20,00 28,96

TYT Türkçe dbaa        cbC ab D eb    c  D         

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal d     C  b    Ca         

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD

TYT Matematik                         bDaC            

Cevap Anahtarı A BDBADEDBCCEAECCDBCDBCEEAEDECBCEDBBACBCCD

TYT Fen     d          ed   

Cevap Anahtarı A ABEEBCDDABECBDDBEBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 3 11 8

Türkçe 40 3 11 8
CÜMLEDE ANLAM 3 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 4 0 3 0
PARAGRAFTA ANLAM 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 5 1 2 20
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 1 1 8
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 1 0
ANA DÜŞÜNCE 3 0 0 0
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 2 3 8

Tarih-1 5 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 1 1 20
AFETLER 1 0 0 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 0 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 1 0
Felsefe 5 1 0 20
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5
SAYI KÜMELERİ 8 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
FONSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 4 1 1 25
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 1 1 25
OLASILIK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 1 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 1 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 0 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 2 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
EKOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KABAK 189 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,113 225,550 5 30 206 3797 69514

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 9 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 22 7,50 19 6,33 10,06 11,18

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,06 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,08 0,46 0,91

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,78 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,44 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 2,19 5,12 5,92

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 1,88 4,56 9,90

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,00 0,49 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,16

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,50 0,26 1,40

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 -0,50 0,73 3,52

Toplam: 120 21 37 11,75 10 9,81 20,00 28,96

TYT Türkçe DAa ebADB    dcaaBbeeAbCaECeaDeaaAadabcB

Cevap Anahtarı B DACDDCADBCECEAAECBDCCAECDECBEDBCEABADAAB

TYT Sosyal dcCaeb  ebE dCBC e d     

Cevap Anahtarı B BDCEDADBCEEDACBCCDABBAEDC

TYT Matematik                e   D    C          c    

Cevap Anahtarı B CCEAECCBDEDABDBCBCEDEAEECBDCBDABBDEDCCBC

TYT Fen      C         c a d

Cevap Anahtarı B EEBADCBEBADDBCEBDEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 22 33

Türkçe 40 13 22 33
PARAGRAFTA YAPI 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARAGRAFTA ANLAM 1 0 1 0
SÖZCÜKTE ANLAM 4 1 3 25
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 4 8 33
ANA DÜŞÜNCE 3 2 1 67
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 10 20

Tarih-1 5 1 4 20
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 1 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 0 3 0
AFETLER 1 0 1 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 0 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 0 1 0
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 1 0
Felsefe 5 3 1 60
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYI KÜMELERİ 8 0 0 0
FONSİYONLAR 1 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 1 0 25
SAYI PROBLEMLERİ 4 1 0 25
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 1 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 0 14
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 3 0
KALITIM 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NUR 205 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,200 225,550 4 28 204 3794 69488

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 9 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 10 6,50 16 6,33 10,06 11,18

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,06 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 -0,08 0,46 0,91

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,78 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,44 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 2,19 5,12 5,92

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 1,88 4,56 9,90

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,49 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,16

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,50 0,26 1,40

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,50 0,73 3,52

Toplam: 120 16 18 11,50 10 9,81 20,00 28,96

TYT Türkçe dbaba A e  BcA   C  Bee AB E a   C      

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal d     C  b    Ca C A     

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD

TYT Matematik                     C   bD C  a         

Cevap Anahtarı A BDBADEDBCCEAECCDBCDBCEEAEDECBCEDBBACBCCD

TYT Fen     d          ed   

Cevap Anahtarı A ABEEBCDDABECBDDBEBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 10 23

Türkçe 40 9 10 23
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
SÖZCÜKTE ANLAM 4 0 3 0
PARAGRAFTA ANLAM 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA YAPI 5 2 0 40
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 3 2 25
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 1 0 100
ANA DÜŞÜNCE 3 0 0 0
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 4 3 16

Tarih-1 5 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 1 1 20
AFETLER 1 0 0 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 0 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 1 0
Felsefe 5 1 0 20
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8
SAYI KÜMELERİ 8 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
FONSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 4 1 1 25
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 2 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 1 0
KARE 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 1 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 1 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 0 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 2 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
EKOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI 135 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,578 225,550 1 3 93 1924 38569

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 8 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 8,28 10,06 11,18

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,12 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,91 0,46 0,91

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,59 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 5,00 5,12 5,92

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 8,72 4,56 9,90

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,88 0,49 0,96

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,06 -0,02 1,16

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,81 0,26 1,40

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 1,62 0,73 3,52

Toplam: 120 47 26 40,50 34 23,62 20,00 28,96

TYT Türkçe CeBdEAA    BDdCDDdbeBeADABdECBcceC eCbAC

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal       Cc      CDCCBA     

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD

TYT Matematik B aADEe CC AEe  B D Ca  ED C        d   

Cevap Anahtarı A BDBADEDBCCEAECCDBCDBCEEAEDECBCEDBBACBCCD

TYT Fen beEE    c d   bd BdE

Cevap Anahtarı A ABEEBCDDABECBDDBEBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 13 55

Türkçe 40 22 13 55
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 4 1 3 25
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA YAPI 5 2 3 40
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 8 4 67
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 1 0 100
ANA DÜŞÜNCE 3 2 0 67
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 7 1 28

Tarih-1 5 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 1 1 20
AFETLER 1 0 0 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 1 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 0 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
Felsefe 5 1 0 20
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 14 5 35

Matematik-1 40 14 5 35
SAYI KÜMELERİ 8 4 1 50
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 1 0 100
FAKTÖRİYEL 1 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
KÜMELER 2 0 0 0
FONSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
PERMUTASYON 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 4 2 1 50
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 2 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 1 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 2 2 29
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 1 0 100
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 0 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
Kimya 7 0 2 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 1 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 1 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 2 3 33
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BAŞ 216 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,143 225,550 7 29 205 3795 69500

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 8 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 19 6,25 16 8,28 10,06 11,18

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,12 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,91 0,46 0,91

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,59 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,38 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 5,00 5,12 5,92

Matematik-1 40 5 8 3,00 8 8,72 4,56 9,90

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,88 0,49 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,06 -0,02 1,16

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,81 0,26 1,40

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,62 0,73 3,52

Toplam: 120 19 30 11,50 10 23,62 20,00 28,96

TYT Türkçe DbbbedcDc   bA ECBad edC  dBEcBa ddd A c

Cevap Anahtarı B DACDDCADBCECEAAECBDCCAECDECBEDBCEABADAAB

TYT Sosyal        a       C   B     

Cevap Anahtarı B BDCEDADBCEEDACBCCDABBAEDC

TYT Matematik   EAad   ED a  e b D   b     b    a     

Cevap Anahtarı B CCEAECCBDEDABDBCBCEDEAEECBDCBDABBDEDCCBC

TYT Fen  E             d  d 

Cevap Anahtarı B EEBADCBEBADDBCEBDEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 19 28

Türkçe 40 11 19 28
PARAGRAFTA YAPI 5 1 4 20
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAFTA ANLAM 1 0 0 0
SÖZCÜKTE ANLAM 4 2 1 50
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 4 6 33
ANA DÜŞÜNCE 3 0 2 0
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 1 0 100
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA KONU 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 2 1 8

Tarih-1 5 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 0 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 0 1 0
AFETLER 1 0 0 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 0 0 0
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 0 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 8 13

Matematik-1 40 5 8 13
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYI KÜMELERİ 8 3 2 38
FONSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 2 0 1 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 4 1 1 25
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 1 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 0 14
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 2 0
KALITIM 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOLOJİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA BAYRAK 141 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,065 225,550 2 7 121 2673 51982

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 8 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31 8,28 10,06 11,18

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,12 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,91 0,46 0,91

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,59 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,38 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 5,00 5,12 5,92

Matematik-1 40 13 7 11,25 28 8,72 4,56 9,90

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,88 0,49 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,06 -0,02 1,16

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,81 0,26 1,40

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,62 0,73 3,52

Toplam: 120 35 24 29,00 24 23,62 20,00 28,96

TYT Türkçe a eDeCbcad CEcAbCcDdCdEC  CBaa C     AAB

Cevap Anahtarı B DACDDCADBCECEAAECBDCCAECDECBEDBCEABADAAB

TYT Sosyal                e DAB     

Cevap Anahtarı B BDCEDADBCEEDACBCCDABBAEDC

TYT Matematik  CEAaCC  EDc  BC daDb   C DbB  a        

Cevap Anahtarı B CCEAECCBDEDABDBCBCEDEAEECBDCBDABBDEDCCBC

TYT Fen  E             c EdB

Cevap Anahtarı B EEBADCBEBADDBCEBDEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 14 40

Türkçe 40 16 14 40
PARAGRAFTA YAPI 5 2 2 40
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI 3 2 1 67
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 4 2 1 50
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 5 2 42
ANA DÜŞÜNCE 3 1 1 33
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 1 0 100
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA KONU 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 3 1 12

Tarih-1 5 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 0 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 0 0 0
AFETLER 1 0 0 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 0 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 0 0 0
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 0 0
Felsefe 5 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 7 33

Matematik-1 40 13 7 33
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
SAYI KÜMELERİ 8 4 0 50
FONSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 1 2 25
SAYI PROBLEMLERİ 4 1 1 25
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PERMUTASYON 1 0 1 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 0 0 0
KARE 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 1 0 14
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Biyoloji 6 2 2 33
KALITIM 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
EKOLOJİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM 148 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,593 225,550 6 15 149 3171 60214

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 8 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 22 8,50 21 8,28 10,06 11,18

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,12 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,91 0,46 0,91

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,59 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,38 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 5,00 5,12 5,92

Matematik-1 40 9 5 7,75 19 8,72 4,56 9,90

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,88 0,49 0,96

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,06 -0,02 1,16

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,81 0,26 1,40

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,62 0,73 3,52

Toplam: 120 30 33 21,75 18 23,62 20,00 28,96

TYT Türkçe eeBCEcc d aBecebcbbDBcADAeAcCBcba aD Ece

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal       C e AabdC  CBA     

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD

TYT Matematik B B Da  C   abb B   C   E EC           c

Cevap Anahtarı A BDBADEDBCCEAECCDBCDBCEEAEDECBCEDBBACBCCD

TYT Fen   E  d  d           

Cevap Anahtarı A ABEEBCDDABECBDDBEBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 22 35

Türkçe 40 14 22 35
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
SÖZCÜKTE ANLAM 4 3 1 75
PARAGRAFTA ANLAM 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 5 2 3 40
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 6 4 50
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 1 0
ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 4 24

Tarih-1 5 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 0 0
Coğrafya-1 5 1 1 20
AFETLER 1 0 0 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
Felsefe 5 2 3 40
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 5 23

Matematik-1 40 9 5 23
SAYI KÜMELERİ 8 3 2 38
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
FONSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
PERMUTASYON 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 4 1 0 25
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 3 0 75
OLASILIK 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 1 14
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
BASINÇ 1 1 0 100
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 1 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
Kimya 7 0 1 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 1 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,778 225,550 5 14 135 2865 55168

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 8 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 14 3,50 9 8,28 10,06 11,18

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,12 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,91 0,46 0,91

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,59 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 5,00 5,12 5,92

Matematik-1 40 12 5 10,75 27 8,72 4,56 9,90

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,88 0,49 0,96

Kimya 7 1 3 0,25 4 -0,06 -0,02 1,16

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,81 0,26 1,40

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 1,62 0,73 3,52

Toplam: 120 34 31 26,25 22 23,62 20,00 28,96

TYT Türkçe DeCcadcD   d  AEdcDe       a       Aabec

Cevap Anahtarı B DACDDCADBCECEAAECBDCCAECDECBEDBCEABADAAB

TYT Sosyal B daad eC E ACdCCeAB     

Cevap Anahtarı B BDCEDADBCEEDACBCCDABBAEDC

TYT Matematik  bEA CC  aD BD e Cb     C  aBDA         

Cevap Anahtarı B CCEAECCBDEDABDBCBCEDEAEECBDCBDABBDEDCCBC

TYT Fen  E A d   bbD e e EAB

Cevap Anahtarı B EEBADCBEBADDBCEBDEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 14 18

Türkçe 40 7 14 18
PARAGRAFTA YAPI 5 2 3 40
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 4 1 2 25
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 1 2 8
ANA DÜŞÜNCE 3 0 0 0
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 0 0
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 1 3 20
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 1 0 100
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 1 2 20
AFETLER 1 0 1 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 0 0
Felsefe 5 3 1 60
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 5 30

Matematik-1 40 12 5 30
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
SAYI KÜMELERİ 8 5 1 63
FONSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 2 1 50
SAYI PROBLEMLERİ 4 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 1 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
ÇOKGENLER 1 1 0 100
KARE 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 5 30

Fizik 7 2 1 29
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 1 0 100
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
Kimya 7 1 3 14
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 1 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 1 0 100
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 1 0
Biyoloji 6 3 1 50
KALITIM 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
EKOLOJİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞADİYE DALMIŞ 138 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,648 225,550 4 13 134 2848 54892

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 8 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 22 8,50 21 8,28 10,06 11,18

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,12 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,91 0,46 0,91

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,59 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 5,00 5,12 5,92

Matematik-1 40 12 8 10,00 25 8,72 4,56 9,90

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,88 0,49 0,96

Kimya 7 1 2 0,50 7 -0,06 -0,02 1,16

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,81 0,26 1,40

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 1,62 0,73 3,52

Toplam: 120 38 47 26,25 22 23,62 20,00 28,96

TYT Türkçe CeBdaAb d eeDcdebdeDBeeDA AECBcaBbd Caeb

Cevap Anahtarı A CDBCEAAECECBDACDDCADBAADABAECBDEBCEDCEAC

TYT Sosyal CeBea C B e aaCDCCBA     

Cevap Anahtarı A CDBDEACEBDADEBCDCCBAEABCD

TYT Matematik   B Da  eCaAEC  B D   a cDEC e   e  e  D

Cevap Anahtarı A BDBADEDBCCEAECCDBCDBCEEAEDECBCEDBBACBCCD

TYT Fen edd ed  e   eDadcd E

Cevap Anahtarı A ABEEBCDDABECBDDBEBAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 22 35

Türkçe 40 14 22 35
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
SÖZCÜKTE ANLAM 4 1 2 25
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA YAPI 5 2 3 40
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 5 6 42
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 1 0 100
ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 6 40

Tarih-1 5 2 3 40
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 1 0 100
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 2 0 40
AFETLER 1 0 0 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 1 0 100
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
Felsefe 5 1 3 20
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 8 30

Matematik-1 40 12 8 30
SAYI KÜMELERİ 8 3 1 38
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
KÜMELER 2 0 1 0
FONSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 1 0 100
PERMUTASYON 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 4 1 1 25
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 2 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KARE 1 0 1 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 1 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 1 0 50

TYT Fen 20 2 11 10

Fizik 7 0 5 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 1 0
BASINÇ 1 0 1 0
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 1 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 1 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
Kimya 7 1 2 14
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 1 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 1 0 100
Biyoloji 6 1 4 17
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIM 1 0 1 0
EKOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL 168 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,808 225,550 8 35 224 4043 73571

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 8 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 31 -3,75 -9 8,28 10,06 11,18

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,12 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,91 0,46 0,91

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,59 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,38 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 5,00 5,12 5,92

Matematik-1 40 8 7 6,25 16 8,72 4,56 9,90

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,88 0,49 0,96

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,06 -0,02 1,16

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,81 0,26 1,40

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,62 0,73 3,52

Toplam: 120 17 48 5,00 4 23,62 20,00 28,96

TYT Türkçe abebcdc e    bAcbebddAcdbbeedcBabdeAeedd

Cevap Anahtarı B DACDDCADBCECEAAECBDCCAECDECBEDBCEABADAAB

TYT Sosyal ced e  aC b eeBC eAB     

Cevap Anahtarı B BDCEDADBCEEDACBCCDABBAEDC

TYT Matematik CeaAEC   bD      CEDb a  e         c    

Cevap Anahtarı B CCEAECCBDEDABDBCBCEDEAEECBDCBDABBDEDCCBC

TYT Fen      d              

Cevap Anahtarı B EEBADCBEBADDBCEBDEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 4 31 10

Türkçe 40 4 31 10
PARAGRAFTA YAPI 5 0 5 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 4 0 4 0
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 2 10 17
ANA DÜŞÜNCE 3 1 2 33
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 0 1 0
PARAGRAFTA KONU 1 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 9 20

Tarih-1 5 0 4 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 1 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 0 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 1 1 20
AFETLER 1 0 0 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 0 1 0
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 0 0 0
Felsefe 5 1 3 20
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 7 20

Matematik-1 40 8 7 20
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
SAYI KÜMELERİ 8 1 2 13
FONSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 2 1 50
SAYI PROBLEMLERİ 4 1 2 25
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
PERMUTASYON 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 1 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 0 0 0
BASINÇ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 0 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 0 0 0
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
Kimya 7 0 0 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 0 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 0 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Biyoloji 6 0 0 0
KALITIM 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOLOJİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ENDEMİK 2. TÜRKİYE GENELİ TYT (2022-2023)

KONYA / AKŞEHİR / kız imam hatip lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIRIM 151 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,188 225,550 3 8 126 2728 52986

Puanı Hesaplanan: 38 238 4200 84439

Katılımlar: 8 38 241 4274 106955

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 8,28 10,06 11,18

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,12 0,82 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,91 0,46 0,91

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,59 1,03 1,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,38 2,81 2,34

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 5,00 5,12 5,92

Matematik-1 40 9 4 8,00 20 8,72 4,56 9,90

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,88 0,49 0,96

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,06 -0,02 1,16

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,81 0,26 1,40

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 1,62 0,73 3,52

Toplam: 120 37 33 28,75 24 23,62 20,00 28,96

TYT Türkçe DbbDedbDe    AAaCBbedAECDcCeacaCEABb    

Cevap Anahtarı B DACDDCADBCECEAAECBDCCAECDECBEDBCEABADAAB

TYT Sosyal   Cdbd BCEccc  C eAB     

Cevap Anahtarı B BDCEDADBCEEDACBCCDABBAEDC

TYT Matematik  eEA C    b B B  C DE  aa D             

Cevap Anahtarı B CCEAECCBDEDABDBCBCEDEAEECBDCBDABBDEDCCBC

TYT Fen EE eDe c c     d EdB

Cevap Anahtarı B EEBADCBEBADDBCEBDEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 16 40

Türkçe 40 16 16 40
PARAGRAFTA YAPI 5 2 2 40
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 3 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARAGRAFTA ANLAM 1 1 0 100
SÖZCÜKTE ANLAM 4 3 1 75
YARDIMCI DÜŞÜNCELER 12 5 5 42
ANA DÜŞÜNCE 3 2 1 67
PARAGRAFTA DİYALOG OLUŞTURMA 1 0 1 0
İKİ PARÇA ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 1 0 100
PARAGRAFTA KONU 1 0 0 0

TYT Sosyal 25 7 7 28

Tarih-1 5 1 2 20
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 1 0 0 0
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
MİLLî MÜCADELE (CEPHELER) 1 0 1 0
MİLLî MÜCADELE (HAZIRLIK DÖNEMİ) 1 0 1 0
Coğrafya-1 5 3 1 60
AFETLER 1 0 1 0
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI 1 0 0 0
COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ 1 1 0 100
BÖLGE VE TÜRLERİ 1 1 0 100
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK 1 1 0 100
Felsefe 5 0 3 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60
HZ. MUHAMMED (S.A.V) VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM'DA BİLGİ KAYNAKLARI 1 0 1 0
AHLAK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder  açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 4 23

Matematik-1 40 9 4 23
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
SAYI KÜMELERİ 8 3 1 38
FONSİYONLAR 1 1 0 100
KÜMELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
BASİT EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
FAKTÖRİYEL 1 0 0 0
KAREKÖKLÜ SAYILAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
RUTİN OLMAYAN PROBLEMLER 4 1 1 25
SAYI PROBLEMLERİ 4 2 1 50
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
PERMUTASYON 1 0 0 0
ORAN-ORANTI 1 0 0 0
ÇOKGENLER 1 0 0 0
KARE 1 0 0 0
ÜÇGENLER 3 0 0 0
KATI CİSİMLER 2 0 0 0
DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ÇEMBER- DAİRE 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 6 25

Fizik 7 3 2 43
ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 1 1 0 100
BASINÇ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET, SÜRTÜNME KUVVETİ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZKÜTLE 1 0 1 0
OPTİK (DÜZLEM, AYNA, MERCEKLER) 1 1 0 100
DALGALAR, SES DALGASI 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK (İLETKENLERDE YÜK DAĞILIMI) 1 0 0 0
Kimya 7 0 2 0
Buhar basıncı ve kaynama noktası 1 0 1 0
İyonik bağ 1 0 0 0
Atomun alt tanecikleri 1 0 1 0
Maddenin sınıflandırılması 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların özellikleri 1 0 0 0
Çözeltierin koligatif özellikleri 1 0 0 0
Mol kavramı 1 0 0 0
Biyoloji 6 2 2 33
KALITIM 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ 1 0 0 0
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
EKOLOJİ 1 1 0 100
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