
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Konya AKŞEHİR AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Bilfen TYT Deneme Sınavı-4 101156 56 47 47

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 17.64 12.83 14.44 8.12 5.80 6.67 10.04 4.08 9.02 5.06 3.65 4.15 40.87 26.37 34.27 214.182

İl Ortalaması 13.02 15.23 9.21 5.61 7.20 3.81 2.11 4.18 1.06 1.16 2.96 0.42 21.89 29.57 14.50 148.273
Okul Ortalaması 13.77 14.57 10.12 5.62 6.38 4.02 1.89 2.72 1.21 1.15 2.15 0.61 22.43 25.83 15.97 153.158

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 135 - ASLI 12 / C 20 11 17.25 5 3 4.25 19 5 17.75 9 10 6.50 53.00 29.00 45.75 252.050 30627 1 1 1
2 148 - İREM 12 / C 23 11 20.25 5 6 3.50 13 2 12.50 3 3 2.25 44.00 22.00 38.50 227.625 36751 2 2 2
3 80 - ELİF B 12 / A 23 14 19.50 13 3 12.25 4 2 3.50 1 0 1.00 41.00 19.00 36.25 220.950 39551 3 3 3
4 86 - KADİME BERRA 12 / A 27 11 24.25 11 6 9.50 3 2 2.50 0 0 0.00 41.00 19.00 36.25 220.575 39726 4 4 4
5 136 - FATIMANUR KARAGÖZ 12 / A 23 10 20.50 10 6 8.50 3 2 2.50 1 2 0.50 37.00 20.00 32.00 206.500 45764 5 5 5
6 139 - BERRA ÇİNİ 12 / A 24 13 20.75 10 6 8.50 3 4 2.00 0 1 -0.25 37.00 24.00 31.00 203.125 47514 6 6 6
7 159 - KERZİBAN AKMAN 12 / C 15 12 12.00 8 8 6.00 2 7 0.25 12 5 10.75 37.00 32.00 29.00 197.375 50752 7 7 7
8 32 - MUALLA NUR ÖZYER 11 / A 24 11 21.25 9 9 6.75 0 0 0.00 2 5 0.75 35.00 25.00 28.75 195.625 51366 8 8 8
9 12 - GÖKÇE DURMA Z 11 / B 22 16 18.00 7 7 5.25 3 3 2.25 1 2 0.50 33.00 28.00 26.00 186.375 56441 10 9 9

10 56 - HAFİZE ÇAKMAK 11 / B 22 12 19.00 7 10 4.50 0 5 -1.25 3 4 2.00 32.00 31.00 24.25 180.675 59065 12 10 10
11 11 - NURTEN GÜMÜŞ 11 / A 19 15 15.25 10 8 8.00 0 4 -1.00 1 2 0.50 30.00 29.00 22.75 175.925 61690 13 11 11
12 151 - BÜŞRA YILDIRIM 12 / C 13 18 8.50 10 5 8.75 6 4 5.00 1 4 0.00 30.00 31.00 22.25 174.300 62740 14 12 12
13 145 - AYŞEGÜL TURAN 12 / A 17 13 13.75 7 6 5.50 4 5 2.75 0 1 -0.25 28.00 25.00 21.75 172.300 63879 15 13 13
14 206 - FATİME EREN 12 / B 15 18 10.50 13 6 11.50 0 3 -0.75 0 0 0.00 28.00 27.00 21.25 171.275 64315 16 14 14
15 141 - DAMLA BAYRAK 12 / C 11 16 7.00 2 6 0.50 15 7 13.25 3 9 0.75 31.00 38.00 21.50 171.075 64404 17 15 15
16 16 - SEVİM BİÇER 11 / B 19 7 17.25 4 2 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 9.00 20.75 168.825 65629 19 16 16
17 189 - SILA K 12 / B 17 15 13.25 11 9 8.75 0 5 -1.25 0 3 -0.75 28.00 32.00 20.00 166.800 66329 20 17 17
18 15 - RABİA ARSLAN 11 / B 15 14 11.50 7 7 5.25 1 1 0.75 3 2 2.50 26.00 24.00 20.00 166.775 66415 21 18 18
19 169 - NUR 12 / B 17 15 13.25 10 8 8.00 0 3 -0.75 0 4 -1.00 27.00 30.00 19.50 165.050 67290 22 19 19
20 207 - TUĞÇE ERDEM 12 / A 15 17 10.75 10 6 8.50 1 5 -0.25 0 0 0.00 26.00 28.00 19.00 163.550 67903 23 20 20
21 173 - EMİNE ARSLAN 12 / A 15 18 10.50 8 7 6.25 3 4 2.00 0 0 0.00 26.00 29.00 18.75 162.500 68778 24 21 21
22 5 - ZARİFENUR AKBOĞA 11 / A 19 11 16.25 4 7 2.25 1 2 0.50 1 5 -0.25 25.00 25.00 18.75 162.075 69128 25 22 22
23 176 - HM 12 / B 15 17 10.75 7 2 6.50 0 3 -0.75 1 1 0.75 23.00 23.00 17.25 157.650 72192 26 23 23
24 175 - DİLARA YALGIÇ 12 / B 10 23 4.25 11 7 9.25 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 30.00 13.50 145.475 78055 27 24 24
25 194 - FATIMA UYSAL 11 / A 12 14 8.50 7 9 4.75 0 1 -0.25 0 2 -0.50 19.00 26.00 12.50 141.675 79980 28 25 25
26 161 - BEYZA 12 / C 13 15 9.25 3 7 1.25 1 0 1.00 1 2 0.50 18.00 24.00 12.00 139.775 80941 29 26 26
27 8 - HATİCE HAVVA 11 / B 12 16 8.00 3 4 2.00 1 0 1.00 0 0 0.00 16.00 20.00 11.00 136.500 82780 30 27 27
28 171 - MERVE İLBOGA 11 / A 11 13 7.75 3 1 2.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 14.00 15.00 10.25 134.100 83916 31 28 28
29 172 - NESRİN 12 / B 14 20 9.00 5 7 3.25 0 3 -0.75 0 5 -1.25 19.00 35.00 10.25 134.025 84005 32 29 29
30 74 - KARDELEN KATAR 11 / A 11 12 8.00 3 7 1.25 1 0 1.00 0 1 -0.25 15.00 20.00 10.00 133.100 84443 33 30 30
31 34 - ESRA HAN 11 / A 7 9 4.75 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 10.00 8.50 128.425 86193 34 31 31
32 168 - ŞEVVAL CAMCI 12 / C 12 23 6.25 4 5 2.75 0 4 -1.00 3 11 0.25 19.00 43.00 8.25 127.525 86454 35 32 32
33 67 - BEYZA ERGEN 11 / B 9 15 5.25 4 7 2.25 0 9 -2.25 4 6 2.50 17.00 37.00 7.75 126.050 87154 36 33 33
34 40 - NAZLICAN BÜYÜKAKT 11 / A 10 11 7.25 3 10 0.50 0 0 0.00 0 1 -0.25 13.00 22.00 7.50 124.775 87854 37 34 34
35 14 - HAYRUNNİSA GÜMÜŞ 11 / A 13 15 9.25 1 11 -1.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 14.00 28.00 7.00 122.925 88729 38 35 35
36 196 - MÜHÜBE KÜÇÜK 11 / A 12 20 7.00 1 10 -1.50 0 0 0.00 1 1 0.75 14.00 31.00 6.25 120.550 89693 39 36 36
37 216 - BSR BAS 12 / C 8 16 4.00 2 1 1.75 0 3 -0.75 2 4 1.00 12.00 24.00 6.00 120.075 89868 40 37 37
38 58 - SENA ÇAKIR 11 / A 11 16 7.00 0 4 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 20.00 6.00 119.700 90479 41 38 38
39 25 - SALİHA COŞKUN 11 / A 10 14 6.50 0 8 -2.00 1 1 0.75 0 0 0.00 11.00 23.00 5.25 117.125 91354 42 39 39
40 46 - MEDİNE SIVRİKAYA 11 / A 7 17 2.75 4 8 2.00 1 2 0.50 1 5 -0.25 13.00 32.00 5.00 116.675 91618 43 40 40
41 192 - SILA ÇETİN 12 / B 3 6 1.50 4 6 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 12.00 4.00 113.450 92668 44 41 41
42 341 - SUDE ÜNÜVAR 11 / B 5 9 2.75 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 6.00 10.00 3.50 111.550 93806 45 42 42
43 167 - GÖNÜL SERVİ 11 / B 8 18 3.50 2 7 0.25 0 6 -1.50 0 0 0.00 10.00 31.00 2.25 107.450 95906 46 43 43
44 198 - SUDE UYGUR 11 / A 4 14 0.50 3 7 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 21.00 1.75 105.900 96081 47 44 44
45 233 - AMİNE ÖZDEMİR 11 / B 6 27 -0.75 7 10 4.50 2 17 -2.25 0 0 0.00 15.00 54.00 1.50 105.400 96167 48 45 45
46 24 - ZEYNEP AKTAŞ 11 / B 1 2 0.50 0 3 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 1.00 5.00 -0.25 99.100 98617 52 46 46
47 125 - HA* UNNİSA KENCİK 11 / A 8 25 1.75 2 17 -2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 42.00 -0.50 98.125 98967 53 47 47


