
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SAYISAL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Konya AKŞEHİR AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Paraf 123241204 AYT Deneme-4 TG 2186 217 217 23

Ortalamalar
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Genel Ortalama 7.70 4.41 6.59 4.93 2.51 4.30 10.84 4.98 9.59 8.37 7.16 6.58 31.83 19.07 27.06 214.677 214.876 199.782
İl Ortalaması 12.77 7.90 10.79 8.66 4.92 7.43 7.45 3.77 6.51 4.66 3.50 3.78 33.54 20.08 28.52 192.086 213.420 217.483

Okul Ortalaması 11.09 11.96 8.10 12.22 9.52 9.84 0.30 0.74 0.12 0.17 0.96 -0.07 23.78 23.17 17.99 133.761 158.517 189.586

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 133 - SALİHA İŞLEK* 12 / A 15 13 11.75 21 14 17.50 1 1 0.75 0 0 0.00 37.00 28.00 30.00 158.156 194.528 249.063 1543 116 116 1
2 80 - ELİF BKÖROĞLU 12 / A 28 6 26.50 27 8 25.00 0 0 0.00 0 0 0.00 55.00 14.00 51.50 156.424 235.157 310.408 1574 119 119 2
3 139 - BERRA ÇİNİ 12 / A 17 16 13.00 15 13 11.75 1 1 0.75 1 1 0.75 34.00 31.00 26.25 154.102 191.071 226.127 1617 123 123 3
4 86 - K BERRA ÖNCEL 12 / A 22 7 20.25 19 12 16.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 41.00 20.00 36.00 153.703 215.507 268.505 1623 124 124 4
5 151 - YILDIRIM 12 / C 11 8 9.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 11.00 9.00 8.75 147.720 175.407 176.650 1732 142 142 5
6 138 - ŞADİYE 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 1 7 -0.75 3 18 -1.50 4.00 25.00 -2.25 140.715 145.210 147.460 1842 152 152 6
7 147 - FİRDEVS YILDIZ* 12 / A 11 17 6.75 18 11 15.25 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 28.00 22.00 137.920 158.520 206.656 1893 160 160 7
8 136 - FATIMA NURKARAGÖZ 12 / A 21 8 19.00 19 14 15.50 0 3 -0.75 0 0 0.00 40.00 25.00 33.75 136.970 193.865 242.479 1907 163 163 8
9 180 - NEHİR 12 / B 6 9 3.75 11 10 8.50 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 19.00 12.25 136.766 148.833 176.030 1909 164 164 9

10 222 - NURGÜL TOPAL 12 / A 13 11 10.25 16 12 13.00 1 0 1.00 0 0 0.00 30.00 23.00 24.25 136.153 167.171 218.290 1922 167 167 10
11 206 - FATİME EREN 12 / B 10 26 3.50 17 20 12.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 27.00 47.00 15.25 132.691 143.345 181.829 1981 175 175 11
12 157 - RÜVEYDA 0 / 0 7 11 4.25 9 6 7.50 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 17.00 11.75 132.000 144.900 168.144 1985 177 177 12
13 149 - SÜHEYLA 12 / A 10 7 8.25 9 4 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 11.00 16.25 132.000 156.900 182.064 1985 177 177 12
14 175 - DİLARA YALGIÇ 12 / B 9 27 2.25 16 8 14.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 35.00 16.25 132.000 138.500 183.120 1985 177 177 12
15 290 - TUĞBA TEKDEN 12 / B 8 11 5.25 3 6 1.50 0 1 -0.25 0 1 -0.25 11.00 19.00 6.25 130.478 147.567 153.984 2069 184 184 15
16 169 - NUR 12 / B 15 8 13.00 15 13 11.75 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 21.00 24.75 128.319 168.002 204.735 2090 188 188 16
17 251 - NERGİZ ER 12 / A 11 6 9.50 9 4 8.00 1 0 1.00 0 0 0.00 21.00 10.00 18.50 127.135 155.737 176.872 2097 191 191 17
18 207 - TUĞÇE ERDEM 12 / A 10 6 8.50 17 8 15.00 1 0 1.00 0 0 0.00 28.00 14.00 24.50 126.598 151.200 191.695 2104 194 194 18
19 176 - HM 12 / B 1 6 -0.50 8 2 7.50 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 8.00 7.00 122.567 121.317 146.087 2127 201 201 19
20 195 - NAZMİYE KASAL 12 / B 6 14 2.50 7 19 2.25 1 1 0.75 0 2 -0.50 14.00 36.00 5.00 118.730 127.606 132.502 2141 205 205 20
21 189 - SILA K 12 / B 8 24 2.00 15 18 10.50 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 42.00 12.50 114.646 120.846 152.998 2158 209 209 21
22 184 - BÜŞRA ÖZCAN 12 / B 7 19 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 19.00 2.25 114.006 121.539 122.838 2162 210 210 22
23 225 - GÜLSENA OK 12 / B 9 15 5.25 10 17 5.75 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 32.00 11.00 106.707 123.157 141.939 2176 216 216 23


