
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA AKŞEHİR AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 40 776 12419 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 19,0812,90 15,85 1,75 1,73 1,32 1,40 1,65 0,99 1,30 1,28 0,98 3,70 1,10 3,42 0,00 0,00 0,00 2,43 2,33 1,84 0,45 0,18 0,41 0,43 1,38 0,08 0,38 0,85 0,16 0,65 0,50 0,52 31,5723,90 25,57 213,600

KATILIMLAR

1 239 ABİDE 12D 31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 26 4 25,00 10 0 10,00 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 97 23 91,25 414,388 6173

2 86 KADİME BERRA 12A 33 3 32,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 50 10 47,50 281,238 123783

3 133 SALİHA İŞLEK 12A 35 1 34,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 49 10 46,50 277,943 129775

4 80 ELİF BÜYÜKKÖROĞLU 12A 29 4 28,00 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 4 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 44 15 40,25 259,895 166075

5 135 ASLI 12C 22 11 19,25 2 2 1,50 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 10 5 8,75 1 1 0,75 2 1 1,75 44 22 38,50 255,868 175049

6 139 BERRA ÇİNİ 12A 27 10 24,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 3 2,25 42 18 37,50 252,065 183556

7 203 NUR BATTALL 12C 25 8 23,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 8 2,00 2 0 2,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 3 1,25 46 37 36,75 250,055 188186

8 0 KOD BİR   24 13 20,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 43 30 35,50 246,503 196520

9 148 İREM UYAR 12C 25 11 22,25 1 0 1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 6 5 4,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 40 24 34,00 241,778 207665

10 151 YILDIRIM 12C 26 11 23,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 0 6 -1,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 43 36 34,00 241,638 208017

11 159 KERZİBAN AKMAN 12C 23 11 20,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 5 0 5,00 3 7 1,25 2 5 0,75 3 3 2,25 2 2 1,50 42 35 33,25 239,963 212063

12 157 RÜVEYDA DEMİRÖZ 12A 23 10 20,50 4 0 4,00 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 20 32,00 235,995 221489

13 138 ŞADİYE DALMIŞ 12C 21 14 17,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 2 4,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 38 26 31,50 234,915 224125

14 136 FATIMA  NUR  KARAGÖZ12A 23 11 20,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 36 21 30,75 232,233 230531

15 141 DAMLA BAYRAK 12C 21 15 17,25 1 1 0,75 4 1 3,75 10 5 8,75 0 3 -0,75 36 25 29,75 229,573 236868

16 184 BÜŞRA ÖZCAN 12B 25 13 21,75 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 25 27,75 223,008 252060

17 206 FATİME EREN 12B 22 17 17,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 3 0,25 5 0 5,00 3 6 1,50 35 32 27,00 221,233 256026

18 147 FİRDEVS YILDIZ 12A 20 14 16,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 33 25 26,75 220,700 257200

19 169 NUR YAĞCI 12B 21 11 18,25 1 4 0,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 32 24 26,00 218,188 262645

20 176 HAVVANU  MERİÇ 12B 19 13 15,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 27 18 22,50 207,943 283010

21 0 NEHİR GÜNDÜ Z 12B 19 11 16,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 27 18 22,50 207,838 283202

22 225 GÜLSENA OK 12B 17 16 13,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 1 0 1,00 27 22 21,50 205,240 287893

23 222 NURGÜL TOPAL 12A 18 16 14,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 22 21,50 205,140 288058

24 220 NESİBE SENA ORUÇ 12A 18 16 14,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 23 21,25 204,385 289381

25 205 SUDE NUR CEYLAN 12B 16 12 13,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 19 19,25 198,485 298911

26 0 SÜHEYLA NUR GÜL 12A 17 19 12,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 25 25 18,75 197,033 301019

27 158 RUMEYSA DEMİR 12C 12 21 6,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 26 34 17,50 194,003 305246

28 189 SILA KABAK 12B 15 14 11,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 23 22 17,50 193,385 306052

29 165 SENEM BAŞER 12B 14 14 10,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 0 4,00 20 14 16,50 190,465 309737
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA AKŞEHİR AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 40 776 12419 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 19,0812,90 15,85 1,75 1,73 1,32 1,40 1,65 0,99 1,30 1,28 0,98 3,70 1,10 3,42 0,00 0,00 0,00 2,43 2,33 1,84 0,45 0,18 0,41 0,43 1,38 0,08 0,38 0,85 0,16 0,65 0,50 0,52 31,5723,90 25,57 213,600

KATILIMLAR

30 186 KÜBRA ECER 12B 12 14 8,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 20 20 15,00 186,195 314679

31 172 NESRİN SEZER 12B 14 12 11,00 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 20 20 15,00 185,850 315044

32 179 MEDİNE BOZOĞLU 12B 13 16 9,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 19 19 14,25 183,845 317161

33 161 BEYZA NUR 12C 14 9 11,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 18 18 13,50 181,293 319710

34 251 NERGİZ ER 12A 11 19 6,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 19 27 12,25 178,263 322504

35 168 ŞEVVAL CAMCI 12C 16 17 11,75 1 4 0,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 23 45 11,75 175,848 324538

36 211 BETÜL 12A 7 3 6,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 13 7 11,25 175,163 325124

37 175 DİLARA YALGIÇ 12B 11 28 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 19 40 9,00 168,660 329852

38 216 BÜŞRA BAŞ 12C 12 20 7,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 1 0,75 18 36 9,00 168,300 330059

39 160 DÖNDÜ NAZ GÜNER 12A 5 2 4,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 9 7 7,25 163,310 333266

40 195 NAZMİYE KASAL 12B 7 27 0,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 10 41 -0,25
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA AKŞEHİR AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 40 776 12419 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 19,0812,90 15,85 1,75 1,73 1,32 1,40 1,65 0,99 1,30 1,28 0,98 3,70 1,10 3,42 0,00 0,00 0,00 2,43 2,33 1,84 0,45 0,18 0,41 0,43 1,38 0,08 0,38 0,85 0,16 0,65 0,50 0,52 31,5723,90 25,57 213,600

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 KOD BİR   24 13 20,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 43 30 35,50 246,503 196520

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA AKŞEHİR AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 40 776 12419 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 19,0812,90 15,85 1,75 1,73 1,32 1,40 1,65 0,99 1,30 1,28 0,98 3,70 1,10 3,42 0,00 0,00 0,00 2,43 2,33 1,84 0,45 0,18 0,41 0,43 1,38 0,08 0,38 0,85 0,16 0,65 0,50 0,52 31,5723,90 25,57 213,600

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 86 KADİME BERRA 12A 33 3 32,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 50 10 47,50 281,238 123783

2 133 SALİHA İŞLEK 12A 35 1 34,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 49 10 46,50 277,943 129775

3 80 ELİF BÜYÜKKÖROĞLU 12A 29 4 28,00 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 4 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 44 15 40,25 259,895 166075

4 139 BERRA ÇİNİ 12A 27 10 24,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 3 2,25 42 18 37,50 252,065 183556

5 157 RÜVEYDA DEMİRÖZ 12A 23 10 20,50 4 0 4,00 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 20 32,00 235,995 221489

6 136 FATIMA  NUR  KARAGÖZ12A 23 11 20,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 36 21 30,75 232,233 230531

7 147 FİRDEVS YILDIZ 12A 20 14 16,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 33 25 26,75 220,700 257200

8 222 NURGÜL TOPAL 12A 18 16 14,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 22 21,50 205,140 288058

9 220 NESİBE SENA ORUÇ 12A 18 16 14,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 23 21,25 204,385 289381

10 0 SÜHEYLA NUR GÜL 12A 17 19 12,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 25 25 18,75 197,033 301019

11 251 NERGİZ ER 12A 11 19 6,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 19 27 12,25 178,263 322504

12 211 BETÜL 12A 7 3 6,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 13 7 11,25 175,163 325124

13 160 DÖNDÜ NAZ GÜNER 12A 5 2 4,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 9 7 7,25 163,310 333266

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA AKŞEHİR AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 40 776 12419 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 19,0812,90 15,85 1,75 1,73 1,32 1,40 1,65 0,99 1,30 1,28 0,98 3,70 1,10 3,42 0,00 0,00 0,00 2,43 2,33 1,84 0,45 0,18 0,41 0,43 1,38 0,08 0,38 0,85 0,16 0,65 0,50 0,52 31,5723,90 25,57 213,600

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 184 BÜŞRA ÖZCAN 12B 25 13 21,75 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 25 27,75 223,008 252060

2 206 FATİME EREN 12B 22 17 17,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 3 0,25 5 0 5,00 3 6 1,50 35 32 27,00 221,233 256026

3 169 NUR YAĞCI 12B 21 11 18,25 1 4 0,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 32 24 26,00 218,188 262645

4 176 HAVVANU  MERİÇ 12B 19 13 15,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 27 18 22,50 207,943 283010

5 0 NEHİR GÜNDÜ Z 12B 19 11 16,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 27 18 22,50 207,838 283202

6 225 GÜLSENA OK 12B 17 16 13,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 1 0 1,00 27 22 21,50 205,240 287893

7 205 SUDE NUR CEYLAN 12B 16 12 13,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 19 19,25 198,485 298911

8 189 SILA KABAK 12B 15 14 11,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 23 22 17,50 193,385 306052

9 165 SENEM BAŞER 12B 14 14 10,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 0 4,00 20 14 16,50 190,465 309737

10 186 KÜBRA ECER 12B 12 14 8,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 20 20 15,00 186,195 314679

11 172 NESRİN SEZER 12B 14 12 11,00 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 20 20 15,00 185,850 315044

12 179 MEDİNE BOZOĞLU 12B 13 16 9,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 19 19 14,25 183,845 317161

13 175 DİLARA YALGIÇ 12B 11 28 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 19 40 9,00 168,660 329852

14 195 NAZMİYE KASAL 12B 7 27 0,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 10 41 -0,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA AKŞEHİR AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 40 776 12419 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 19,0812,90 15,85 1,75 1,73 1,32 1,40 1,65 0,99 1,30 1,28 0,98 3,70 1,10 3,42 0,00 0,00 0,00 2,43 2,33 1,84 0,45 0,18 0,41 0,43 1,38 0,08 0,38 0,85 0,16 0,65 0,50 0,52 31,5723,90 25,57 213,600

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 135 ASLI 12C 22 11 19,25 2 2 1,50 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 10 5 8,75 1 1 0,75 2 1 1,75 44 22 38,50 255,868 175049

2 203 NUR BATTALL 12C 25 8 23,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 8 2,00 2 0 2,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 3 1,25 46 37 36,75 250,055 188186

3 148 İREM UYAR 12C 25 11 22,25 1 0 1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 6 5 4,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 40 24 34,00 241,778 207665

4 151 YILDIRIM 12C 26 11 23,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 0 6 -1,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 43 36 34,00 241,638 208017

5 159 KERZİBAN AKMAN 12C 23 11 20,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 5 0 5,00 3 7 1,25 2 5 0,75 3 3 2,25 2 2 1,50 42 35 33,25 239,963 212063

6 138 ŞADİYE DALMIŞ 12C 21 14 17,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 5 2 4,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 38 26 31,50 234,915 224125

7 141 DAMLA BAYRAK 12C 21 15 17,25 1 1 0,75 4 1 3,75 10 5 8,75 0 3 -0,75 36 25 29,75 229,573 236868

8 158 RUMEYSA DEMİR 12C 12 21 6,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 26 34 17,50 194,003 305246

9 161 BEYZA NUR 12C 14 9 11,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 18 18 13,50 181,293 319710

10 168 ŞEVVAL CAMCI 12C 16 17 11,75 1 4 0,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 23 45 11,75 175,848 324538

11 216 BÜŞRA BAŞ 12C 12 20 7,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 1 0,75 18 36 9,00 168,300 330059
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA AKŞEHİR AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 40 776 12419 353535

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,22 9,98 20,73 2,08 1,37 1,73 1,84 1,57 1,44 2,17 1,30 1,85 3,72 0,65 3,56 0,01 0,01 0,01 7,98 4,06 6,97 1,10 0,66 0,93 1,69 1,75 1,25 1,51 1,43 1,15 1,39 1,17 1,10 46,7123,95 40,72 259,480

Okul Ortalaması 19,0812,90 15,85 1,75 1,73 1,32 1,40 1,65 0,99 1,30 1,28 0,98 3,70 1,10 3,42 0,00 0,00 0,00 2,43 2,33 1,84 0,45 0,18 0,41 0,43 1,38 0,08 0,38 0,85 0,16 0,65 0,50 0,52 31,5723,90 25,57 213,600

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 239 ABİDE 12D 31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 26 4 25,00 10 0 10,00 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 97 23 91,25 414,388 6173
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 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

40 776 12419 353535

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Metne Sözcük Yerleştirme A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Sözcükte Anlam B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam E

1

%100,0
0

      

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sözcükte Anlam E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D     

1

%100,0
0

  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Ekler ve Ek Çeşitleri B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Ad Soylu Sözcükler - Karma A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Ses Bilgisi - Karma D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Noktalama İşaretleri - Karma A   

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B   

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yazım Kuralları - Karma A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Cümlenin Ögeleri - Karma C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

[1] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafa Cümle Yerleştirme D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI E  

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19

[1] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama [2] Paragrafa Özgü Soru Kökü A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E    

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Ana Düşünce (Ana Fikir) C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Ana Düşünce (Ana Fikir) E

1

%100,0
0

      

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafa Cümle Yerleştirme C  

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29

[1] Paragrafta Yardımcı Düşünceler [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Cümlelerden Paragraf Oluşturma B    

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafın
Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A    

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Ana Düşünce (Ana Fikir) E   

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Konusu A   

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler A     

1

%100,0
0

  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi
teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını
açıklar.

A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması
ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı
arasındaki süreçte meydana gelen başlıca
siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-
ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi
şartlar bağlamında değerlendirir.

B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri
kavrar. C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya
Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen
gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine
katkıları açısından analiz eder.

E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Türkiye'de İklim D   

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Dış Kuvvetler A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Dünyada Nüfusun Dağılışı D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Bölge ve Bölge Türleri C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Afetlerin Genel Özellikleri A     

1

%100,0
0

  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin
kavramları açıklar. B    

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18.
yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Felsefenin anlamını açıklar. C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Din ve İslam D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 İslam ve İbadet A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Din ve Hayat C  

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Dünya ve Ahiret B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Kur'an'da Bazı Kavramlar D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15.
yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Din felsefesinin konusunu ve sorularını
açıklar. E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15.
yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar. E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 RASYONEL SAYILAR B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Rasyonel Sayılar D

1

%100,0
0

      

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü ifadeler B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü ifadeler B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Mutlak Değerli Denklemler E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek ve Çift Sayılar B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Çok Bilinmeyenki Denklemler D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Önermeler ve Bileşik Önermeler D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Fonksiyon Grafikleri B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Faktöriyel Kavramı C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Bölünebilme Kuralları D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Dört İşlem Yeteneği A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 VERİ A  

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Sayı Problemleri A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Kesir Problemleri B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Sayı Problemleri C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Hareket Problemleri A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Kesir Problemleri B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Rutin Olmayan Problemler B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Grafik Problemleri C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Yaş Problemleri A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Rutin Olmayan Problemler C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Sayı Problemleri B    

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Sayma Yöntemleri A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Basit Olayların Olasılıkları C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar B   

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Üçgende Açılar E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Çokgenler B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Yamuk E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Kare C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Üçgende Alan A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Üçgenlerin Benzerliği E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Prizmalar A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Fen



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması C  

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve
Kılcallık C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Elektrik Devreleri D   

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 İvme E

1

%100,0
0

      

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma C     

1

%100,0
0

  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı E

1

%100,0
0

      

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma
Alanları B    

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14 Atomun Yapısı E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

[1] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ [2] Güçlü
Etkileşimler / Kovalent Bağ D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Hâl Değişimi E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

[1] Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren
Problemler [2] Kimyasal Hesaplamalar /
Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları

C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri C     

1

%100,0
0

  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20 Lipitler D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Plastit E  

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Hayvanlar B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Mitoz C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Cinsiyete Bağlı Kalıtım A    

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Güncel Çevre Sorunları E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



12A SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

13 40 776 12419 353535

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Metne Sözcük Yerleştirme A

7

%53,85

4

%30,77

1

%7,69
  

1

%7,69
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%38,46)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Sözcükte Anlam B  

10

%76,92

1

%7,69
  

2

%15,38
 

Doğru (%76,92)

Yanlış (%7,69)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam E

2

%15,38
   

5

%38,46

6

%46,15
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%15,38)

Boş (%46,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sözcükte Anlam E   

1

%7,69
 

11

%84,62

1

%7,69
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%7,69)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C   

12

%92,31

1

%7,69
   

Doğru (%92,31)

Yanlış (%7,69)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D

1

%7,69
  

1

%7,69

7

%53,85

4

%30,77
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%61,54)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C  

1

%7,69

11

%84,62
 

1

%7,69
  

Doğru (%84,62)

Yanlış (%15,38)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Ekler ve Ek Çeşitleri B

2

%15,38

3

%23,08
   

8

%61,54
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%15,38)

Boş (%61,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Ad Soylu Sözcükler - Karma A    

1

%7,69

1

%7,69

11

%84,62
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%15,38)

Boş (%84,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Ses Bilgisi - Karma D  

1

%7,69
 

4

%30,77

2

%15,38

6

%46,15
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%23,08)

Boş (%46,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma D

2

%15,38

2

%15,38
 

5

%38,46
 

4

%30,77
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%30,77)

Boş (%30,77)



12A SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

13 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Noktalama İşaretleri - Karma A

1

%7,69

6

%46,15

1

%7,69
  

5

%38,46
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%53,85)

Boş (%38,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B  

3

%23,08

2

%15,38
  

8

%61,54
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%15,38)

Boş (%61,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yazım Kuralları - Karma A

4

%30,77

1

%7,69

4

%30,77
 

2

%15,38

2

%15,38
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%53,85)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Cümlenin Ögeleri - Karma C  

1

%7,69

4

%30,77
  

8

%61,54
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%7,69)

Boş (%61,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C   

11

%84,62
  

2

%15,38
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%0,00)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

[1] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü C   

13

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C   

10

%76,92
  

3

%23,08
 

Doğru (%76,92)

Yanlış (%0,00)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafa Cümle Yerleştirme D

1

%7,69
  

10

%76,92
 

2

%15,38
 

Doğru (%76,92)

Yanlış (%7,69)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI E  

3

%23,08
  

10

%76,92
  

Doğru (%76,92)

Yanlış (%23,08)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19

[1] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama [2] Paragrafa Özgü Soru Kökü A

12

%92,31
    

1

%7,69
 

Doğru (%92,31)

Yanlış (%0,00)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C   

2

%15,38

1

%7,69

4

%30,77

6

%46,15
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%38,46)

Boş (%46,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

4

%30,77

4

%30,77
  

3

%23,08

2

%15,38
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%53,85)

Boş (%15,38)



12A SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

13 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E  

1

%7,69
  

9

%69,23

3

%23,08
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%7,69)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D   

2

%15,38

9

%69,23
 

2

%15,38
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%15,38)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Ana Düşünce (Ana Fikir) C  

5

%38,46

5

%38,46

1

%7,69
 

2

%15,38
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%46,15)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

4

%30,77

7

%53,85
   

2

%15,38
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%30,77)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Ana Düşünce (Ana Fikir) E

2

%15,38

1

%7,69
 

4

%30,77

3

%23,08

3

%23,08
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%53,85)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

2

%15,38
 

9

%69,23
  

2

%15,38
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%15,38)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafa Cümle Yerleştirme C  

5

%38,46

3

%23,08

2

%15,38
 

3

%23,08
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%53,85)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29

[1] Paragrafta Yardımcı Düşünceler [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü D

1

%7,69
  

10

%76,92
 

2

%15,38
 

Doğru (%76,92)

Yanlış (%7,69)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Cümlelerden Paragraf Oluşturma B

1

%7,69

2

%15,38
 

1

%7,69

1

%7,69

8

%61,54
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%23,08)

Boş (%61,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafın
Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

9

%69,23
 

2

%15,38

1

%7,69
 

1

%7,69
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%23,08)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Ana Düşünce (Ana Fikir) E   

1

%7,69

2

%15,38

8

%61,54

2

%15,38
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%23,08)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Konusu A

3

%23,08
  

2

%15,38

4

%30,77

4

%30,77
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%46,15)

Boş (%30,77)



12A SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

13 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü B  

6

%46,15
 

2

%15,38

1

%7,69

4

%30,77
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%23,08)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

1

%7,69

2

%15,38

7

%53,85

1

%7,69
 

2

%15,38
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%30,77)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

9

%69,23

2

%15,38
   

2

%15,38
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%15,38)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

9

%69,23

3

%23,08
  

1

%7,69
  

Doğru (%69,23)

Yanlış (%30,77)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B  

5

%38,46
  

6

%46,15

2

%15,38
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%46,15)

Boş (%15,38)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi
teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını
açıklar.

A
10

%76,92
  

1

%7,69
 

2

%15,38
 

Doğru (%76,92)

Yanlış (%7,69)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması
ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı
arasındaki süreçte meydana gelen başlıca
siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

D
1

%7,69
 

1

%7,69

8

%61,54
 

3

%23,08
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%15,38)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-
ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi
şartlar bağlamında değerlendirir.

B  
5

%38,46

2

%15,38

2

%15,38
 

4

%30,77
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%30,77)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri
kavrar. C

2

%15,38
   

3

%23,08

8

%61,54
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%38,46)

Boş (%61,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya
Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen
gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine
katkıları açısından analiz eder.

E
1

%7,69

1

%7,69
 

1

%7,69

6

%46,15

4

%30,77
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%23,08)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Türkiye'de İklim D  

2

%15,38

1

%7,69

2

%15,38

1

%7,69

7

%53,85
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%30,77)

Boş (%53,85)



12A SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

13 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Dış Kuvvetler A

2

%15,38

2

%15,38
  

3

%23,08

6

%46,15
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%38,46)

Boş (%46,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Dünyada Nüfusun Dağılışı D  

1

%7,69
 

4

%30,77

1

%7,69

7

%53,85
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%15,38)

Boş (%53,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Bölge ve Bölge Türleri C

1

%7,69
 

3

%23,08

3

%23,08

2

%15,38

4

%30,77
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%46,15)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Afetlerin Genel Özellikleri A

9

%69,23
 

2

%15,38
 

2

%15,38
  

Doğru (%69,23)

Yanlış (%30,77)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin
kavramları açıklar. B  

7

%53,85
  

4

%30,77

2

%15,38
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%30,77)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A

5

%38,46
  

3

%23,08
 

5

%38,46
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%23,08)

Boş (%38,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18.
yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

C   
1

%7,69
  

12

%92,31
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%0,00)

Boş (%92,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Felsefenin anlamını açıklar. C

1

%7,69
 

2

%15,38

5

%38,46

3

%23,08

2

%15,38
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%69,23)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A

6

%46,15
 

1

%7,69
  

6

%46,15
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%7,69)

Boş (%46,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Din ve İslam D    

13

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 İslam ve İbadet A

6

%46,15

7

%53,85
     

Doğru (%46,15)

Yanlış (%53,85)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Din ve Hayat C  

4

%30,77

8

%61,54

1

%7,69
   

Doğru (%61,54)

Yanlış (%38,46)

Boş (%0,00)



12A SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

13 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Dünya ve Ahiret B  

11

%84,62
   

2

%15,38
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%0,00)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Kur'an'da Bazı Kavramlar D   

1

%7,69

12

%92,31
   

Doğru (%92,31)

Yanlış (%7,69)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15.
yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

A      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Din felsefesinin konusunu ve sorularını
açıklar. E      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15.
yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

B      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. E      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar. E      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 RASYONEL SAYILAR B

1

%9,09

1

%9,09
  

1

%9,09

8

%72,73
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%18,18)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Rasyonel Sayılar D   

1

%9,09
  

10

%90,91
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,09)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü ifadeler B

1

%9,09

1

%9,09
   

9

%81,82
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%9,09)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü ifadeler B  

1

%9,09
   

10

%90,91
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,91)



12A SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

13 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Mutlak Değerli Denklemler E      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler D    

2

%18,18
 

9

%81,82
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%0,00)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek ve Çift Sayılar B   

1

%9,09
  

10

%90,91
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,09)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Çok Bilinmeyenki Denklemler D    

2

%18,18

2

%18,18

7

%63,64
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%18,18)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar C   

1

%9,09
 

1

%9,09

9

%81,82
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%9,09)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Önermeler ve Bileşik Önermeler D      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Fonksiyon Grafikleri B      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Faktöriyel Kavramı C

2

%18,18
 

1

%9,09
  

8

%72,73
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%18,18)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Bölünebilme Kuralları D  

1

%9,09
 

2

%18,18

1

%9,09

7

%63,64
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%18,18)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Dört İşlem Yeteneği A

2

%18,18
   

1

%9,09

8

%72,73
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%9,09)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 VERİ A  

1

%9,09
   

10

%90,91
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,09)

Boş (%90,91)



12A SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

13 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Sayı Problemleri A      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Kesir Problemleri B      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Sayı Problemleri C     

2

%18,18

9

%81,82
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%18,18)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Hareket Problemleri A      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Kesir Problemleri B      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Rutin Olmayan Problemler B  

1

%9,09

1

%9,09

1

%9,09

2

%18,18

6

%54,55
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%36,36)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Grafik Problemleri C      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Yaş Problemleri A    

2

%18,18
 

9

%81,82
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%18,18)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Rutin Olmayan Problemler C      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Sayı Problemleri B  

1

%9,09
   

10

%90,91
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,91)



12A SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

13 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Sayma Yöntemleri A      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Basit Olayların Olasılıkları C      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar B

1

%9,09

2

%18,18
   

8

%72,73
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%9,09)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Üçgende Açılar E  

2

%18,18
   

9

%81,82
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%18,18)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi B      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Çokgenler B      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Yamuk E      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Kare C      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Üçgende Alan A      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Üçgenlerin Benzerliği E      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Prizmalar A      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar B      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Fen



12A SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

13 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması C    

2

%25,00
 

6

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve
Kılcallık C   

2

%25,00
 

1

%12,50

5

%62,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Elektrik Devreleri D   

1

%12,50
  

7

%87,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 İvme E      

8

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma C      

8

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar D      

8

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı E      

8

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma
Alanları B  

1

%12,50
 

4

%50,00
 

3

%37,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%50,00)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14 Atomun Yapısı E      

8

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

[1] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ [2] Güçlü
Etkileşimler / Kovalent Bağ D      

8

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Hâl Değişimi E      

8

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

[1] Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren
Problemler [2] Kimyasal Hesaplamalar /
Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları

C      

8

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



12A SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

13 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri C    

1

%12,50

1

%12,50

6

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri A      

8

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20 Lipitler D      

8

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Plastit E      

8

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Hayvanlar B  

4

%50,00
   

4

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Mitoz C   

1

%12,50
 

1

%12,50

6

%75,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Cinsiyete Bağlı Kalıtım A      

8

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Güncel Çevre Sorunları E      

8

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



12B SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

14 40 776 12419 353535

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Metne Sözcük Yerleştirme A

9

%64,29

3

%21,43

2

%14,29
    

Doğru (%64,29)

Yanlış (%35,71)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Sözcükte Anlam B

2

%14,29

12

%85,71
     

Doğru (%85,71)

Yanlış (%14,29)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam E  

2

%14,29
 

1

%7,14

11

%78,57
  

Doğru (%78,57)

Yanlış (%21,43)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sözcükte Anlam E     

14

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C

1

%7,14

1

%7,14

10

%71,43
  

2

%14,29
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%14,29)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D

3

%21,43

1

%7,14

1

%7,14
 

7

%50,00

2

%14,29
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%85,71)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C   

11

%78,57

2

%14,29

1

%7,14
  

Doğru (%78,57)

Yanlış (%21,43)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Ekler ve Ek Çeşitleri B  

2

%14,29

2

%14,29
  

10

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Ad Soylu Sözcükler - Karma A     

3

%21,43

11

%78,57
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%21,43)

Boş (%78,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Ses Bilgisi - Karma D  

5

%35,71
 

2

%14,29

2

%14,29

5

%35,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%50,00)

Boş (%35,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma D  

2

%14,29

6

%42,86

2

%14,29

1

%7,14

3

%21,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%64,29)

Boş (%21,43)



12B SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

14 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Noktalama İşaretleri - Karma A  

3

%21,43

4

%28,57

1

%7,14

1

%7,14

5

%35,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%64,29)

Boş (%35,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B

2

%14,29

1

%7,14

2

%14,29

1

%7,14

1

%7,14

7

%50,00
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%42,86)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yazım Kuralları - Karma A

7

%50,00

3

%21,43

2

%14,29
  

2

%14,29
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%35,71)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Cümlenin Ögeleri - Karma C

1

%7,14
 

2

%14,29

2

%14,29
 

9

%64,29
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%21,43)

Boş (%64,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

2

%14,29

1

%7,14

11

%78,57
    

Doğru (%78,57)

Yanlış (%21,43)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

[1] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü C  

1

%7,14

11

%78,57
 

1

%7,14

1

%7,14
 

Doğru (%78,57)

Yanlış (%14,29)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C  

3

%21,43

6

%42,86

1

%7,14

1

%7,14

3

%21,43
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%35,71)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafa Cümle Yerleştirme D

1

%7,14

2

%14,29

3

%21,43

8

%57,14
   

Doğru (%57,14)

Yanlış (%42,86)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI E  

4

%28,57

2

%14,29

1

%7,14

4

%28,57

3

%21,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%50,00)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19

[1] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama [2] Paragrafa Özgü Soru Kökü A

10

%71,43

1

%7,14

1

%7,14

2

%14,29
   

Doğru (%71,43)

Yanlış (%28,57)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C  

2

%14,29

2

%14,29

5

%35,71

4

%28,57

1

%7,14
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%78,57)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

6

%42,86

4

%28,57
  

2

%14,29

2

%14,29
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%57,14)

Boş (%14,29)



12B SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

14 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E   

1

%7,14

1

%7,14

7

%50,00

5

%35,71
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%35,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D   

1

%7,14

8

%57,14

2

%14,29

3

%21,43
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%21,43)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Ana Düşünce (Ana Fikir) C

1

%7,14

5

%35,71

2

%14,29

2

%14,29
 

4

%28,57
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%57,14)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

2

%14,29

4

%28,57
 

8

%57,14
   

Doğru (%28,57)

Yanlış (%71,43)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Ana Düşünce (Ana Fikir) E    

2

%14,29

5

%35,71

7

%50,00
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%14,29)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

1

%7,14

1

%7,14

8

%57,14

1

%7,14

1

%7,14

2

%14,29
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%28,57)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafa Cümle Yerleştirme C

1

%7,14

3

%21,43

6

%42,86

1

%7,14

1

%7,14

2

%14,29
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%42,86)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29

[1] Paragrafta Yardımcı Düşünceler [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü D

1

%7,14

4

%28,57

1

%7,14

2

%14,29

2

%14,29

4

%28,57
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%57,14)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Cümlelerden Paragraf Oluşturma B

4

%28,57

1

%7,14

5

%35,71

2

%14,29
 

2

%14,29
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%78,57)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafın
Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

7

%50,00

1

%7,14

3

%21,43

2

%14,29
 

1

%7,14
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%42,86)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Ana Düşünce (Ana Fikir) E

2

%14,29
  

4

%28,57

7

%50,00

1

%7,14
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%42,86)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Konusu A

1

%7,14

1

%7,14

4

%28,57

3

%21,43
 

5

%35,71
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%57,14)

Boş (%35,71)



12B SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

14 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü B  

2

%14,29
 

2

%14,29

2

%14,29

8

%57,14
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

1

%7,14

1

%7,14

10

%71,43
  

2

%14,29
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%14,29)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

10

%71,43

1

%7,14
 

2

%14,29

1

%7,14
  

Doğru (%71,43)

Yanlış (%28,57)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

4

%28,57

1

%7,14

1

%7,14

2

%14,29

3

%21,43

3

%21,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%50,00)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B  

2

%14,29
 

2

%14,29

8

%57,14

2

%14,29
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%71,43)

Boş (%14,29)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi
teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını
açıklar.

A
9

%64,29
 

1

%7,14

2

%14,29

1

%7,14

1

%7,14
 

Doğru (%64,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması
ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı
arasındaki süreçte meydana gelen başlıca
siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

D
7

%50,00
 

3

%21,43

4

%28,57
   

Doğru (%28,57)

Yanlış (%71,43)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-
ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi
şartlar bağlamında değerlendirir.

B  
4

%28,57

1

%7,14

4

%28,57
 

5

%35,71
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%35,71)

Boş (%35,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri
kavrar. C

4

%28,57
  

2

%14,29

1

%7,14

7

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya
Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen
gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine
katkıları açısından analiz eder.

E
5

%35,71
 

1

%7,14
 

6

%42,86

2

%14,29
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%42,86)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Türkiye'de İklim D  

1

%7,14

6

%42,86

2

%14,29
 

5

%35,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%50,00)

Boş (%35,71)



12B SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

14 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Dış Kuvvetler A   

1

%7,14

1

%7,14

1

%7,14

11

%78,57
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%21,43)

Boş (%78,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Dünyada Nüfusun Dağılışı D

2

%14,29
 

2

%14,29

6

%42,86

1

%7,14

3

%21,43
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%35,71)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Bölge ve Bölge Türleri C

4

%28,57

1

%7,14
 

4

%28,57

1

%7,14

4

%28,57
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%71,43)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Afetlerin Genel Özellikleri A

7

%50,00
 

1

%7,14
 

2

%14,29

4

%28,57
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%21,43)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin
kavramları açıklar. B  

6

%42,86

1

%7,14
 

2

%14,29

5

%35,71
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%21,43)

Boş (%35,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A

1

%7,14
  

2

%14,29
 

11

%78,57
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%14,29)

Boş (%78,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18.
yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

C   
1

%7,14
  

13

%92,86
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%0,00)

Boş (%92,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Felsefenin anlamını açıklar. C  

1

%7,14

3

%21,43

1

%7,14
 

9

%64,29
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%14,29)

Boş (%64,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A

2

%14,29
  

4

%28,57

1

%7,14

7

%50,00
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%35,71)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Din ve İslam D  

1

%7,14
 

13

%92,86
   

Doğru (%92,86)

Yanlış (%7,14)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 İslam ve İbadet A

6

%42,86

3

%21,43
 

2

%14,29

1

%7,14

2

%14,29
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%42,86)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Din ve Hayat C  

5

%35,71

8

%57,14
 

1

%7,14
  

Doğru (%57,14)

Yanlış (%42,86)

Boş (%0,00)



12B SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

14 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Dünya ve Ahiret B  

11

%78,57
  

1

%7,14

2

%14,29
 

Doğru (%78,57)

Yanlış (%7,14)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Kur'an'da Bazı Kavramlar D   

2

%14,29

11

%78,57
 

1

%7,14
 

Doğru (%78,57)

Yanlış (%14,29)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15.
yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

A      

14

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Din felsefesinin konusunu ve sorularını
açıklar. E      

14

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15.
yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

B      

14

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. E      

14

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar. E      

14

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 RASYONEL SAYILAR B   

1

%11,11
 

1

%11,11

7

%77,78
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%22,22)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Rasyonel Sayılar D  

1

%11,11
   

8

%88,89
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%11,11)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü ifadeler B  

2

%22,22
   

7

%77,78
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%0,00)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü ifadeler B   

1

%11,11
  

8

%88,89
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%11,11)

Boş (%88,89)



12B SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

14 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Mutlak Değerli Denklemler E

1

%11,11
    

8

%88,89
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%11,11)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler D      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek ve Çift Sayılar B      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Çok Bilinmeyenki Denklemler D      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar C      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D     

1

%11,11

8

%88,89
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%11,11)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Önermeler ve Bileşik Önermeler D      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Fonksiyon Grafikleri B      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Faktöriyel Kavramı C

1

%11,11
   

1

%11,11

7

%77,78
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%22,22)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Bölünebilme Kuralları D    

1

%11,11

1

%11,11

7

%77,78
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%11,11)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Dört İşlem Yeteneği A      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 VERİ A     

2

%22,22

7

%77,78
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%22,22)

Boş (%77,78)



12B SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

14 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Sayı Problemleri A      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Kesir Problemleri B      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Sayı Problemleri C      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Hareket Problemleri A      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Kesir Problemleri B      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Rutin Olmayan Problemler B  

2

%22,22

2

%22,22

1

%11,11
 

4

%44,44
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%33,33)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Grafik Problemleri C   

1

%11,11
  

8

%88,89
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%0,00)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Yaş Problemleri A   

1

%11,11
  

8

%88,89
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%11,11)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Rutin Olmayan Problemler C     

1

%11,11

8

%88,89
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%11,11)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Sayı Problemleri B     

2

%22,22

7

%77,78
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%22,22)

Boş (%77,78)



12B SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

14 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Sayma Yöntemleri A      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Basit Olayların Olasılıkları C      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar B      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Üçgende Açılar E      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi B      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Çokgenler B      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Yamuk E      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Kare C      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Üçgende Alan A      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Üçgenlerin Benzerliği E      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Prizmalar A      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar B      

9

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Fen



12B SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

14 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması C    

2

%28,57

3

%42,86

2

%28,57
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%71,43)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve
Kılcallık C   

1

%14,29
  

6

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Elektrik Devreleri D   

1

%14,29
  

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 İvme E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar D  

1

%14,29
   

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma
Alanları B    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14 Atomun Yapısı E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

[1] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ [2] Güçlü
Etkileşimler / Kovalent Bağ D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Hâl Değişimi E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

[1] Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren
Problemler [2] Kimyasal Hesaplamalar /
Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları

C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



12B SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

14 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri C    

1

%14,29

1

%14,29

5

%71,43
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%28,57)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri A      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20 Lipitler D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Plastit E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Hayvanlar B  

5

%71,43
   

2

%28,57
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%0,00)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Mitoz C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Cinsiyete Bağlı Kalıtım A      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Güncel Çevre Sorunları E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



12C SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

11 40 776 12419 353535

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Metne Sözcük Yerleştirme A

8

%72,73

2

%18,18

1

%9,09
    

Doğru (%72,73)

Yanlış (%27,27)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Sözcükte Anlam B

1

%9,09

10

%90,91
     

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam E

3

%27,27

2

%18,18

1

%9,09
 

4

%36,36

1

%9,09
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%54,55)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sözcükte Anlam E   

1

%9,09
 

10

%90,91
  

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C

2

%18,18
 

9

%81,82
    

Doğru (%81,82)

Yanlış (%18,18)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D  

1

%9,09

1

%9,09

3

%27,27

6

%54,55
  

Doğru (%27,27)

Yanlış (%72,73)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C  

1

%9,09

10

%90,91
    

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Ekler ve Ek Çeşitleri B  

2

%18,18
   

9

%81,82
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%0,00)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Ad Soylu Sözcükler - Karma A      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Ses Bilgisi - Karma D    

3

%27,27

2

%18,18

6

%54,55
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%18,18)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma D  

1

%9,09

2

%18,18

5

%45,45
 

3

%27,27
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%27,27)

Boş (%27,27)



12C SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

11 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Noktalama İşaretleri - Karma A  

8

%72,73
  

1

%9,09

2

%18,18
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%81,82)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B

1

%9,09

2

%18,18

1

%9,09

1

%9,09
 

6

%54,55
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%27,27)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yazım Kuralları - Karma A

4

%36,36

1

%9,09

1

%9,09
  

5

%45,45
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%18,18)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Cümlenin Ögeleri - Karma C   

2

%18,18

2

%18,18
 

7

%63,64
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%18,18)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

1

%9,09

1

%9,09

8

%72,73
 

1

%9,09
  

Doğru (%72,73)

Yanlış (%27,27)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

[1] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü C   

9

%81,82

1

%9,09

1

%9,09
  

Doğru (%81,82)

Yanlış (%18,18)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C  

2

%18,18

2

%18,18

2

%18,18

2

%18,18

3

%27,27
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%54,55)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafa Cümle Yerleştirme D

1

%9,09

1

%9,09
 

8

%72,73
 

1

%9,09
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%18,18)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI E    

4

%36,36

7

%63,64
  

Doğru (%63,64)

Yanlış (%36,36)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19

[1] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama [2] Paragrafa Özgü Soru Kökü A

9

%81,82
 

2

%18,18
    

Doğru (%81,82)

Yanlış (%18,18)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C  

2

%18,18

4

%36,36

1

%9,09

3

%27,27

1

%9,09
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%54,55)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

2

%18,18

6

%54,55

2

%18,18
 

1

%9,09
  

Doğru (%54,55)

Yanlış (%45,45)

Boş (%0,00)



12C SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

11 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E  

1

%9,09

1

%9,09

1

%9,09

8

%72,73
  

Doğru (%72,73)

Yanlış (%27,27)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D    

10

%90,91

1

%9,09
  

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Ana Düşünce (Ana Fikir) C

3

%27,27

2

%18,18

1

%9,09

2

%18,18
 

3

%27,27
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%63,64)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

2

%18,18

5

%45,45

3

%27,27

1

%9,09
   

Doğru (%45,45)

Yanlış (%54,55)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Ana Düşünce (Ana Fikir) E  

2

%18,18

1

%9,09

2

%18,18

4

%36,36

2

%18,18
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%45,45)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C  

2

%18,18

7

%63,64
 

1

%9,09

1

%9,09
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%27,27)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafa Cümle Yerleştirme C  

3

%27,27

4

%36,36

1

%9,09

2

%18,18

1

%9,09
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%54,55)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29

[1] Paragrafta Yardımcı Düşünceler [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü D

3

%27,27
  

7

%63,64
 

1

%9,09
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%27,27)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Cümlelerden Paragraf Oluşturma B

6

%54,55

1

%9,09

1

%9,09

1

%9,09

1

%9,09

1

%9,09
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%81,82)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafın
Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

8

%72,73

1

%9,09
 

1

%9,09

1

%9,09
  

Doğru (%72,73)

Yanlış (%27,27)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Ana Düşünce (Ana Fikir) E

1

%9,09
 

1

%9,09

4

%36,36

5

%45,45
  

Doğru (%45,45)

Yanlış (%54,55)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Konusu A

3

%27,27

2

%18,18

1

%9,09

1

%9,09

1

%9,09

3

%27,27
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%45,45)

Boş (%27,27)



12C SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

11 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü B  

1

%9,09

1

%9,09

4

%36,36

3

%27,27

2

%18,18
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%72,73)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

1

%9,09
 

9

%81,82
 

1

%9,09
  

Doğru (%81,82)

Yanlış (%18,18)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

11

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

4

%36,36
  

2

%18,18

1

%9,09

4

%36,36
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%27,27)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

1

%9,09

4

%36,36
  

4

%36,36

2

%18,18
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%45,45)

Boş (%18,18)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi
teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını
açıklar.

A
4

%36,36
 

3

%27,27

1

%9,09
 

3

%27,27
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%36,36)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması
ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı
arasındaki süreçte meydana gelen başlıca
siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

D
2

%18,18
 

2

%18,18

3

%27,27

1

%9,09

3

%27,27
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%45,45)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-
ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi
şartlar bağlamında değerlendirir.

B  
1

%9,09

1

%9,09

2

%18,18
 

7

%63,64
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%27,27)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri
kavrar. C

2

%18,18
   

2

%18,18

7

%63,64
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%36,36)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya
Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen
gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine
katkıları açısından analiz eder.

E
2

%18,18

2

%18,18
  

2

%18,18

5

%45,45
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%36,36)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Türkiye'de İklim D  

2

%18,18

2

%18,18

3

%27,27
 

4

%36,36
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%36,36)

Boş (%36,36)



12C SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

11 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Dış Kuvvetler A  

2

%18,18
   

9

%81,82
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%18,18)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Dünyada Nüfusun Dağılışı D   

2

%18,18

3

%27,27
 

6

%54,55
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%18,18)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Bölge ve Bölge Türleri C    

2

%18,18

2

%18,18

7

%63,64
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%36,36)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Afetlerin Genel Özellikleri A

8

%72,73
  

2

%18,18
 

1

%9,09
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%18,18)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin
kavramları açıklar. B  

5

%45,45
 

2

%18,18

2

%18,18

2

%18,18
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%36,36)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A

2

%18,18

2

%18,18

1

%9,09

2

%18,18
 

4

%36,36
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%45,45)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18.
yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

C     
1

%9,09

10

%90,91
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,09)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Felsefenin anlamını açıklar. C  

3

%27,27
 

1

%9,09

3

%27,27

4

%36,36
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%63,64)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A

3

%27,27
 

1

%9,09

2

%18,18
 

5

%45,45
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%27,27)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Din ve İslam D   

1

%9,09

9

%81,82
 

1

%9,09
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%9,09)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 İslam ve İbadet A

5

%45,45

6

%54,55
     

Doğru (%45,45)

Yanlış (%54,55)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Din ve Hayat C  

4

%36,36

7

%63,64
    

Doğru (%63,64)

Yanlış (%36,36)

Boş (%0,00)



12C SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

11 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Dünya ve Ahiret B  

10

%90,91
  

1

%9,09
  

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Kur'an'da Bazı Kavramlar D   

1

%9,09

10

%90,91
   

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15.
yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

A      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Din felsefesinin konusunu ve sorularını
açıklar. E      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15.
yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

B      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. E      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar. E      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 RASYONEL SAYILAR B

1

%9,09

5

%45,45

1

%9,09

1

%9,09

1

%9,09

2

%18,18
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%36,36)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Rasyonel Sayılar D

1

%9,09
  

1

%9,09

2

%18,18

7

%63,64
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%27,27)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü ifadeler B

3

%27,27

1

%9,09
   

7

%63,64
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%27,27)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü ifadeler B  

6

%54,55
  

1

%9,09

4

%36,36
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%9,09)

Boş (%36,36)



12C SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

11 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Mutlak Değerli Denklemler E  

1

%9,09
 

2

%18,18

2

%18,18

6

%54,55
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%27,27)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler D

1

%9,09

1

%9,09

1

%9,09

4

%36,36
 

4

%36,36
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%27,27)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek ve Çift Sayılar B  

1

%9,09

1

%9,09
 

2

%18,18

7

%63,64
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%27,27)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Çok Bilinmeyenki Denklemler D    

3

%27,27

2

%18,18

6

%54,55
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%18,18)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar C   

2

%18,18

2

%18,18
 

7

%63,64
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%18,18)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Önermeler ve Bileşik Önermeler D      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Fonksiyon Grafikleri B   

1

%9,09
  

10

%90,91
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,09)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Faktöriyel Kavramı C

1

%9,09

1

%9,09

3

%27,27

2

%18,18
 

4

%36,36
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%36,36)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Bölünebilme Kuralları D  

2

%18,18
 

4

%36,36

1

%9,09

4

%36,36
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%27,27)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Dört İşlem Yeteneği A

4

%36,36
  

2

%18,18
 

5

%45,45
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%18,18)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 VERİ A  

2

%18,18

2

%18,18
  

7

%63,64
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%36,36)

Boş (%63,64)



12C SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

11 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Sayı Problemleri A     

3

%27,27

8

%72,73
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%27,27)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Kesir Problemleri B      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Sayı Problemleri C   

1

%9,09
 

1

%9,09

9

%81,82
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%9,09)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D

1

%9,09
    

10

%90,91
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,09)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Hareket Problemleri A      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Kesir Problemleri B      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Rutin Olmayan Problemler B  

4

%36,36
 

1

%9,09

1

%9,09

5

%45,45
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%18,18)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Grafik Problemleri C      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Yaş Problemleri A

2

%18,18
    

9

%81,82
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%0,00)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Rutin Olmayan Problemler C   

5

%45,45
  

6

%54,55
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%0,00)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Sayı Problemleri B  

1

%9,09

1

%9,09
  

9

%81,82
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%9,09)

Boş (%81,82)



12C SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

11 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Sayma Yöntemleri A      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Basit Olayların Olasılıkları C      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar B

1

%9,09

2

%18,18
   

8

%72,73
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%9,09)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Üçgende Açılar E     

1

%9,09

10

%90,91
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi B      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Çokgenler B    

1

%9,09
 

10

%90,91
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,09)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Yamuk E      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Kare C      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Üçgende Alan A

2

%18,18
    

9

%81,82
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%0,00)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Üçgenlerin Benzerliği E      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Prizmalar A

1

%9,09
  

1

%9,09
 

9

%81,82
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%9,09)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar B      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Fen



12C SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

11 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması C

1

%9,09
 

3

%27,27

1

%9,09

1

%9,09

5

%45,45
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%27,27)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve
Kılcallık C

2

%18,18

2

%18,18

4

%36,36
 

1

%9,09

2

%18,18
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%45,45)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Elektrik Devreleri D

2

%18,18

1

%9,09

1

%9,09
  

7

%63,64
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%36,36)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 İvme E

6

%54,55

1

%9,09

1

%9,09
  

3

%27,27
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%72,73)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma C

2

%18,18

1

%9,09
   

8

%72,73
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%27,27)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar D  

2

%18,18

4

%36,36
 

2

%18,18

3

%27,27
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%72,73)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı E

3

%27,27

1

%9,09

2

%18,18
 

1

%9,09

4

%36,36
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%54,55)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma
Alanları B  

4

%36,36
 

5

%45,45
 

2

%18,18
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%45,45)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14 Atomun Yapısı E    

3

%27,27

2

%18,18

6

%54,55
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%27,27)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

[1] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ [2] Güçlü
Etkileşimler / Kovalent Bağ D  

2

%18,18
  

1

%9,09

8

%72,73
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%27,27)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Hâl Değişimi E     

1

%9,09

10

%90,91
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

[1] Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren
Problemler [2] Kimyasal Hesaplamalar /
Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları

C  
2

%18,18
   

9

%81,82
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%18,18)

Boş (%81,82)



12C SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

11 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri C

2

%18,18
 

1

%9,09

2

%18,18

2

%18,18

4

%36,36
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%54,55)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri A  

2

%18,18
   

9

%81,82
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%18,18)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20 Lipitler D     

4

%36,36

7

%63,64
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%36,36)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Plastit E   

1

%9,09
 

3

%27,27

7

%63,64
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%9,09)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Hayvanlar B  

4

%36,36

1

%9,09

2

%18,18
 

4

%36,36
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%27,27)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Mitoz C

1

%9,09

1

%9,09
  

4

%36,36

5

%45,45
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%54,55)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Cinsiyete Bağlı Kalıtım A  

1

%9,09
   

10

%90,91
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,09)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Güncel Çevre Sorunları E    

1

%9,09

4

%36,36

6

%54,55
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%9,09)

Boş (%54,55)



12D SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

1 40 776 12419 353535

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Metne Sözcük Yerleştirme A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Sözcükte Anlam B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sözcükte Anlam E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama D     

1

%100,0
0

  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Ekler ve Ek Çeşitleri B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Ad Soylu Sözcükler - Karma A     

1

%100,0
0

  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Ses Bilgisi - Karma D

1

%100,0
0

      

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)



12D SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

1 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Noktalama İşaretleri - Karma A  

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yazım Kuralları - Karma A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Cümlenin Ögeleri - Karma C     

1

%100,0
0

  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

[1] Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafa Cümle Yerleştirme D

1

%100,0
0

      

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19

[1] Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri
Tamamlama [2] Paragrafa Özgü Soru Kökü A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)



12D SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

1 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Ana Düşünce (Ana Fikir) C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

1

%100,0
0

      

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Ana Düşünce (Ana Fikir) E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafa Cümle Yerleştirme C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29

[1] Paragrafta Yardımcı Düşünceler [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Cümlelerden Paragraf Oluşturma B    

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafın
Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafta
Ana Düşünce (Ana Fikir) E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Konusu A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)



12D SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

1 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü B     

1

%100,0
0

  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi
teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını
açıklar.

A  

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması
ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı
arasındaki süreçte meydana gelen başlıca
siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

D

1

%100,0
0

      

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-
ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi
şartlar bağlamında değerlendirir.

B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri
kavrar. C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya
Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen
gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine
katkıları açısından analiz eder.

E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Türkiye'de İklim D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)



12D SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

1 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Dış Kuvvetler A   

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Dünyada Nüfusun Dağılışı D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Bölge ve Bölge Türleri C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Afetlerin Genel Özellikleri A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin
kavramları açıklar. B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18.
yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Felsefenin anlamını açıklar. C

1

%100,0
0

      

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Din ve İslam D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 İslam ve İbadet A  

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Din ve Hayat C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)



12D SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

1 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Dünya ve Ahiret B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Kur'an'da Bazı Kavramlar D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15.
yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Din felsefesinin konusunu ve sorularını
açıklar. E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15.
yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi
görüşlerini analiz eder.

B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar. E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 RASYONEL SAYILAR B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Rasyonel Sayılar D     

1

%100,0
0

  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü ifadeler B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü ifadeler B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)



12D SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

1 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Mutlak Değerli Denklemler E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek ve Çift Sayılar B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Çok Bilinmeyenki Denklemler D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D     

1

%100,0
0

  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Önermeler ve Bileşik Önermeler D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Fonksiyon Grafikleri B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Faktöriyel Kavramı C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Bölünebilme Kuralları D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Dört İşlem Yeteneği A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 VERİ A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)



12D SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

1 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Sayı Problemleri A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Kesir Problemleri B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Sayı Problemleri C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Hareket Problemleri A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Kesir Problemleri B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Rutin Olmayan Problemler B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Grafik Problemleri C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Yaş Problemleri A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Rutin Olmayan Problemler C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Sayı Problemleri B    

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)



12D SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

1 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Sayma Yöntemleri A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Basit Olayların Olasılıkları C    

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Üçgende Açılar E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Çokgenler B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Yamuk E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Kare C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Üçgende Alan A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Üçgenlerin Benzerliği E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Prizmalar A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

TYT Fen



12D SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

1 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve
Kılcallık C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Elektrik Devreleri D   

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 İvme E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma C

1

%100,0
0

      

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma
Alanları B    

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14 Atomun Yapısı E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

[1] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ [2] Güçlü
Etkileşimler / Kovalent Bağ D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Hâl Değişimi E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

[1] Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren
Problemler [2] Kimyasal Hesaplamalar /
Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları

C     

1

%100,0
0

  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)



12D SORU ANALİZİ

AKŞEHİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
KONYA / AKŞEHİR BİLGİ SARMAL TG TYT 1

Şube Okul İlçe İl Genel

1 40 776 12419 353535

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20 Lipitler D    

1

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Plastit E  

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Hayvanlar B  

1

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Mitoz C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Cinsiyete Bağlı Kalıtım A

1

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Güncel Çevre Sorunları E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)
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